
Suppliment IaI·GaUelfa tal·Gvern ta' Molla, Nru. . f6J23, /0 ta ' Ottubru. . 1997 
Taqsinl/l C 

Nru. 39 
10. 10. 97 

MALTA 

KAMRA TAD-DEPUTATI 

ABBOZZ la ' Liġi mressaq mill · 
Onorevoli Charles Mangion , M.P., 
Ministru tal.Ġu stizzj a u Ku nsilli Lokali u 
moqri ghall · Ewwel darba fis·Seduta lal·8 
la' Otlubru . 1997 . 

ATT biex Jemenda J· AII dwar Trlbuna l 
tħa l Talbiet tgħar . 

RICHA~D J . CAUCHI _"·K __ Dqoo .. ~ 

HOUSE OF AEPAESENTATIVES 

A BILL introduced by Ihe Honourable 
Charles Mangion, M,P .• Ministcr fo r 
JU51ice and Local CounciJs and read thc 
Firsl lime III Ihe Si tt ing of the 81h Octol>er, 
1997. 

AN ACT 10 .mend the Sm,,1I Clalms 
Tribuna l Act. 

RtCHARD 1. CAUCltt 
c,,"" of ... I/,_"R.,.,._ ... , 



ABBOZZ TA' LIĠI 
mseJJaħ 

A1T bitx jtmtnda /-Alt dwar T,ibul1al glial Talbitl Zghar 

IL·PRESIDENT. bil-parir 11 l-kunsens lal-Kamra tad-Deputati. 
imlaqqgha rdan il·Parlament.u bl - awtoril~ la ' l-istess, hareġ b ' liġi 

dan li ġej: -

C 661 

l. Dan I·Att j ista' jissejjah l-Aula' 1-1997 li jemenda l-Att T~ol.fiI_ 
dwar Tribunal ghal T~lbiel Żghar. 11 għandu jinqaTa 11 jinftiehem 
haġa wahda ma' l-An ta' 1· 1995 dwar Tribunal għal Talbiet Zghar . .\",.'" v 
hawnhekk i żjed ' il quddiem imsejjah ''l-All prinċipali", "· I · I 'I9~ 

2. L-art ikolu 3 la' l-All pr inċipali ghandu jiġi emenda! kif f.Jn<.oo:I .... 1·.,,,k".J .. ' 

(3) fi s-subartikolu (2) tieghu. minnok i l-kliem "mitt lira 
M altijH" ghandhom jidhlu l -kliem "m itej n 11 hamsin li ra 
Maltija"; 11 

(b) fis-subartikolu (5) tieghu , minnok il -kliem «l-min lira 
Maltija" għandħom jidħ lu l-kliem «l-m itejn u ħamsin li ra 
Maltija". 

3. Kawżi li fil-bidu fi s-seħħ ta' dan l-Att ikunu pendenti o..""'i .. jon, 

quddiem il-Qorti tal-Magistrati (Malta) jew il-Qorti taJ- Maġistrati , .... ",.,.../0. 
(GhawdeJt) għandhom ikomplu jinstemgħu u j i ġu maqtugħa quddiem 
l'imsemmija Qorti sakemm il -partijiet kollha f ' dik i l- kawża ma 



C 662 

jaqblux illi l-istess kawża ghandha tiġi maqtugha mit-Tribunal, 
rliema każ l-all i ghandhom permezz lar-ReġislralU r jiġu mghoddija 
lil+ Tribunal,li ghandu minkejja d-dispoiizzjonijiel ta' l-arl ikolu 10 
ta' l-All prinċipali jiddeċiedi wkoll dwar l -ispejjeż inkorsi quddiem 
il -Qorl i lal-Maġistrati (Malta) jew il-Qorl i tal-Maġistrati (Għawdex). 
F'każ bhal dak il-kawża quddie m il-Qorli tal-Maġ i s trati (Malta) jew 
il-Qorli tal - Maġ istrati (Ghawdex) ghandha liġi inlaxxala bhala 
ċedula. 

Għanijiet u Raġunijiet 

L-ghan la· l-Abbozz hu biex. iżid il -kompetenza tat-Tribunal ghal Talbiet Żgħar 
ghal kull prelensjoni ta ' hlas ta' flus ta' mhux iktar minn milejn u hamsin lira 
Maltija . 



A BILL 
IIntltled 

AN ACT 10 amend the 5mnll C/aim! Tribunal Act 

SE IT ENACTED by the President, by and with the advice and 
consent of the House of Representatives, in Ihis prescnt Parl iamcnt 
asscmbled, and by the authority of the same, as follows:-

C 663 

I. (I) This Act may be dted as the Smal1 Claims Tribunal SIoon'ille. 

(Amendment) Act, 1997, and shaH be fCad and construed as one 
with the Small C1aims Tdbunal Act, 1995, hereinafter referred to as "'<t No,. v of 1995. 

"the principal Aet". 

2, Section 3 of Ihe principal Act shall 
follows:-

be amended as "' __ of 
-u-Jof,ho 
pri""ipol Ad . 

(a) in subsection (2) thereof, for the words "one hundred 
Maltese liri" there shall be substltuted the words "two hundred 
and fifly Maltese liri"; and 

(b) in subsection (5) tħercof. for the words "one hundred 
Maltese liri" there shall be substituted the words "two hundred 
and fifty Maltese li ri". 

3. Causes which on the coming into force of this Act are T,.o,;,O<)' 

pending befofC the Coun of Magistrates (Malta) or the Coun of !'ro.; ..... 

Magistrates (Gozo) sħall continue 10 be heard and determined before 
the said Coun unless all the panies in such cause agrce that the said 
cause shaH be dedded by the Tribuna1, in which casc the acts shall 



C 664 

bc Iransmiued by the Rcgislrar 10 the T ri buna! wh ich shall 
nOlwithstand ing the provisions of section la of the principal At t 
also decide on the tosts iocurred before the Court of Magistrates 
(M alla) or the Court of Magistratc! (Gozo). In soch case the cause 
bcfore the COlin of Magistrat!:s (Malta) or the Court of Magis trat!:s 
(G01:o) shall be la~ed as if the cause were withdrawn. 

Objects and Reasons 

The objec t oflhe Bill is [0 incrcase the jurisdict ion of the Sma]] Claims Tribunal 
to a ll money claims nO t cxceeding lwo hUlldred and fi fl y Maltese liri. 

Ippubb!ib.t mi<i-Dipartimffit ta' l-InfOfmUIjoni J. p}uu Ka'tilja Pubk,h. d by tI" D<partmffit ofInf""""tion .. J, CastiII6 Plau 
:\litbugħ l1-Istamp <ri}a tal_GVĦn - Print~d a l ,hi: Ga" 6""",m t Printing p,,,,,, 

PI<ll& - Priu& 


