
• 

c 53 

Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta, Nru. 13,698, 1 ta' Frar, 1980 
Taqsima C 

Nru. 78 
]. 2. 80 

lA ALTA 

KAMRA TAD-DEPUTA Tl 

ABBOZZ ta' Ligi mressaq mill­
Onorevoli Joseph F. Abela, M.P., 
Agent Ministru tal-Custizzja, Artijiet, 
Djar u Affarijiet tal-Parlament u moqri 
ghall-Ewwel darba fis-Seduta tal-25 ta' 
Lulju, 1978. 

A TI biex ikompli jemenda 1-Kodici 
Kriminali, Kap. 12. 

C. Ml:PSUD 
Skrivan tal-Kamra tad-Deputatl 

HOUSE OF REPRESENT A liVES 

A BILL introduced by the Honourable 
Joseph F. Abela, M.P., Acting Minister 
of Justice, Lands, Housing and Parlia­
mentary Affairs and read the First time 
at the Sitting of the 25th July, 1978. 

AN ACf further to amend the Criminal 
Code, Cap. 12. 

C. MIFSUD 
Clerk to tM House of RrprttenUltfves 



c 54 

ABBOZZ TA' LIGI 

msejjah 

ATT biex ikompli jemenda 1-KodiCi Kriminali, Kap. 12. 

llrPRESIDENT, bil-parir u 1-kunsens tal-Karnra tad-Deputati, 
imlaqqglia f'dan il-Parlament, u bl-awtorita ta' 1-istess, nareg b'ligi dan 
li gej :-

Titolu fil -qosor. 1. Dan 1-Att jista' jissejjan 1-Att ta' 1-1980 li jemenda 1-Kodici 

Sostituzzjoni 
ta' 1-artikolu 
13 t~l-lic?i 
principali. 

Emenda ta' 
1-artikolu 15 
tai-IY,;i 
principali. 

Kriminali, u ghandu jinqara u jiftiehem naga wahda rnal-Kodici 
Kriminali, hawnhekk ii:jed ' il quddiem imsejjah "il-ligi principali". 

gej: 
2. Minflok 1-artikolu 13 tal-ligi principali ghandu jidhol dan li 

"13. (1) Fejn il-ligi rna tgnidx espressament xort'oti.ra, i1-
maximum tal-multa huwa names mitt lira u !-minimum ghaxar liri. 

(2) Meta !-maximum ta' multa stabbilit f'dan il-KodiCi 
jew f'xi ligi olira jkun inqas minn gliaxar liri, il-maximum ikun 
ghaxar liri u !-minimum names liri. 

(3) 11-multa, meta rna titliallasx fiz-zmien stabbilit fl­
artikolu 16, tinbidel fi prigunerija bil-kalkolu ta' gurnata glial kull 
hames liri: 

!Zda f 'ebda kai (tilief f'dak imsernmi fil-paragrafu (g) ta' 1-
artikolu 19 u fis-subartikolu (1) ta' 1-artikolu 30) il-prigunerija min­
flok il-multa m'gliandha tiskorri z-imien ta' tliet xhur jekk il-multa 
rna tkunx aktar minn elfejn lira, sitt xhur jekk il-multa rna tkunx 
aktar minn ghaxart elef lira, sena jekk il-multa rna tkunx aktar 
minn tletin elf lira u tmintax-il xahar jekk il-multa tkun aktar minn 
tletin elf lira.". 

3. lrartikolu 15 tal-ligi prinCipali ghandu jigi emendat kif gej : 
(a) minflok is-subartikolu (I) tiegliu ghandu jidhol dan li gej: 

"(1) Fejn il-ligi rna tghidx espressament xort'ohra, it­
maximum ta' 1-ammenda huwa hamsa u ghoxrin lira u !­
minimum tliet liri."; u 
(b) fis-subartikolu (2) tiegliu, minflok il-kliem "hamsin cen­

tezmu" ghandhom jidhlu 1-kliern "barnes liri". 



• 

( 

c 5) 

4. Minnufih wara 1-artikolu 195 tal-ligi principali gliandu jizdied i:ieda ta' 
1-artikolu gdid li gej : artikolu gdid 

195A mal-Jigi 
· ~ikiaraz- 195A. Kull min, sabiex jikseb xi vantagg jew beneficCju principali. 
~Jo::i fall.: glialih innifsu jew glial xi hadd iehor, xjentement jaghmel 
}~~: 1~fl'm dikjarazzjoni jew stqarrija falza, jew jagliti taghrif falz, lil 
awto·-ira xi awtorita pubblika, jew fxi dokument mahsub glial dik 1-
pubblika. awtorita, jeliel, meta jinsab hati, il-piena ta' prigunerija ghal 

imien mhux ii:jed minn sentejn jew multa.". 

S. Fl-artikolu 239 tal-ligi principali, minflok il-kliem "liames 
mitt lira" gliandhom jidhlu 1-kliem "elfejn lira". 

Emenda ta' 
1-artiko1u 239 
ta1-ugi 
principali. 

6. Is-subartikolu ( 1) ta' 1-artikolu 240 tal-ligi 
jigi emendat kif gej : 

principali gliandu Emenda ta' 
1-arti'·o1u 240 

(a) fil-paragrafu (a) tiegliu, minflok il-kliem "mitejn u hamsin 
lira" gliandhom jidlilu 1-kliem "elf lira"; u 

(b) fil-paragrafu (b) tiet?liu, minflok il-kliem "miia u hamsa 
u gboxrin lira" ghandhom jidlilu 1-kliem "liames mitt lira". 

7. Minflok is-subartikolu (]) ta' 1-artikolu 245 tal-ligi principali 
gliandu jidliol dan li gej : 

"(1) Fil-kazijiet imsemmijin fil-paragrafu (a) ta' 1-artikolu ta' 
qabel dan, 1-akkui:at, meta jinsab liati, jeliel -

(a) _1ekk tkun grat il-mewt -
Ci) minli<:~.bba biss in-natura jew il-konsegwenzi 

naturali ta' 1-offiza u mhux ghal xi kawi:a accidentali li 
tinqala' wara, il-piena ta' prigunerija ghal i:mien mh\Lx 
ii:jed minn sena; 

(ii) minhabba xi kawi:a accidentali li tinqala' wara 
u mhux minh~bba b:ss in-natura jew il-konsegwenzi 
naturali ta' 1-offii:a, il-piena ta' prigunerija glial irnien 
mhux izjed minn sitt xhur; 
(b) jekk 1-offii.a tkun gravi u ggib il-konsegwenzi 

msemmijin f!-artikolu 232, il-piena ta' prigunerija glial i.mien 
mhux izjed minn sitt xhur; 

(C) jekk 1-offii:a tkun gravi minghajr il-konsegwenzi 
msemmijin fl-artikolu 232, il-piena ta' prigunerija glial i:rnien 
mhux ii:jed minn tliet xhur; 

(d) jekk 1-offii.a ssir gravi minhabba kawi:a accidentali 
li tinqala' wara -

(i) il-piena ta' prigunerija glial i:mien mhux ii:jed 
minn tliet xbur, fil-kai: imsemmi fil-paragrafu (b) ta' dan 
!-artikolu; 

(ii) il-pieni stabbiliti gliall-kontravvenzjonijiet, fil­
kaz imsemmi fil-paragrafu (c) ta' dan 1-artikofu. ". 

ta1-ligi 
principali. 

Sostituzzjoni 
ta' 1-artikolu 
245 ta1-ligi 
principali. 

8. FI-artikolu 280 tal-ligi principali, minflok il-kliem "hamsin lira" I:menda ta' 

ghandhom jidhlu 1-kliem "mitt lira". ~~~~=io1u 280 

principali. 

9. Fis-subartikolu (4) ta' 1-artikolu 291 tal-ligi principali, minflok 
il-kliem "hames liri" ghandhom jidhlu 1-kliem "gliaxar liri". 

Emenda ta' 
1-artikolu 291 
tal-ligi 
principali. 



c 56 

Emc'lda ta· 
J.:~rtikolu ::?.92 
tal-ligi 
priPcipali. 

Emenda ta· 
1-arl ;kolu 342 
tal-li1b 
rrincipali. 

Emenda ta' 
1-artilcolu 382 
lal-ligi 
pnncipali. 

gej : 

10. L-artikolu 292 tal-ligi printipali gliandu jigi emendat kif gej: 
(a) fil-paragtafu (a) tiegliu, minflok il-k licm "barnes mitt lira" 

gliandhom jidlilu 1-kliem "elf lira"; u 
(b) fil-paragrafu (b) tieghu, minflok il-kliem ''hames mitt lira" 

gliandhom jidhlu 1-kliem "elf lira". 

11. L-artikolu 342 tal-ligi principali gliandu jigi emendat kif gej : 
!a) ftl-par\grafu !bl tieghu, minflok il~kliem "liamsin lira" 

giiandhom jidhlu 1-kliem "elf lira"; u 
\o) fil-paragrafu (cl t:cgliu. minflok: il-kliem "hamsa u 

ghoxrin lira" ghandhom jidhlu 1-kliem .. hames mitt lira". 

12. L-artikolu 382 tal-ligi princtpali ghandu jigi emendat kif 

<a) fil-paragrafu (a) tas-subartiko1u <3) tiegliu, minflok il­
kelma '·sentejn" ghandhom jidhlu l-k1iem "erba' snin"; 

(b) minflok il-paragrafu (c) tas-subartikolu (3) tiegliu, 
ghandu jidhol dan Ji gej: 

"Cc) Jekk , fiz-i.mien hawn fuq imsemmi, 1-akkui:at 
iwiegeb illi huwa m'ghandux oggezzjoni li 1-kaz jigi trattat bi 
procedura sommarja, il-Oorti ghandha tinnota t-t~egiba fil­
process u malli taghmel hekk il-Qorti tkun kompetenti li tit­
tratta 1-kaz ta' 1-akkuzat u ghandha taghti s-sente'17:1 min­
nufih, kif provdut fl-artikolu 389."; 
(c) minflok il-paragrah1 (e) tas-subartikolu (3) tieghu gnandu 

jidhol dan li gej: 

.. (el Meta n-numru ta ' 1-akkui:ati mibgliuta biex ikunu 
iggudikati mill-Qorti taJ-Pulizija Cudizzjarja skond id­
disposizzjonijiet tal-paragrafu (a) ta ' dan is-subartikolu jkun 
tnejn jew izjed, id-disposiujonijiet ta • 1-alihar paragrafu qabel 
dan gliandhom japplikaw hiss dwar dak il-wiehed jew izjed 
mill-akku:Zati li jaghmlu oggczzjoni illi 1-kai jigi trattat bi 
procedura sommarja, u f'dan il-kaz iz-zmien stabbilit fl-artikolu 
444 sabiex jigi ppreientat 1-att ta' 1-akku:Za jibda jgliodd minn 
dak inhar li fih 1-A vukat Generali jkun ircieva !-process wara 
li s-sentenza f'kull kaz li jkun gie trattat bi procedura som- • 
marja jkun gliadda b'gudikat."; u 

(d) minnufih '>vara s-subartikolu 13) tiegnu. ghandu ji.ldied 
is-subartikolu gdid li gej : 

"(4) (a) Mmkejja d-disposizzjonijict tal-paragrafu (b) 
tas-subartiko1u (1) ta' dan 1-artikolu, jekk id-delitt li bib 1-
imputat ikun akkuzat huwa wielied li ghalih hemm p:ena ta ' 
prigunerija glial .l.mien ta' aktar minn sitt xhur izda mhux 
aktar minn erba' snin, ii-Qorti ghandha, waqt 1-ei:ami ta' 1-
akkui:at skond 1-artikolu 404 izda q..tbcl rna jigi ezaminat 
skond il-paragrafu (c) tas-subartikolu < ll ta' dak 1-artikolu, tis­
taqsi 1ill-akkuiat jekk gliandux oggeujoni illi 1-kaz tiegliu jigi 
trattat bi proeedura sommarja; u 1-Qorti ghandha tagntih 
/mien xieraq biex i\\ iegeb ghal din il-mistoqsija. 

(b) Jekk, matul 1-Imsemmi zmten, 1-akkuiat 
iwiegeb li huwa m 'gliandux oggezzjoni illi 1-kaz tieghu jigi trat­
tat bi procedura sommarja, il-Qorti ghandha tistaqsi lill-pro­
sekuzzjoni jekk togge7Zjonax illi 1-kaz jigi trattat bi procedura 
sommarja, u jekk rna ssir ebda oggenjoni. il-Qorti gliandha 



• 

• 

tinnota dan :t-fatt f!l-process u malli taghmel hekk il-Qorti 
tkun kompetenti li tittratta 1-kaz ta' 1-akkuzat u gtiandha 
tipprocedi skond hekk: 

li.da cbda tiaga f'dan is-subartikolu rna gtiandha tiftie­
hem 1i zi:omm lill-Qorti milli tipprocedi bi1-kompilazzjoni 
metitiega jekk mill-provi jkun jidber 1i sar delitt li jaqbez il­
kompetenza taghha.". 

c 57 

gej: 
13. L-arti kolu 404 tal-!igi principali gnandu jigi emendat kif Ement1a u' 

1-artikolu 404 
tal-ligi 

(a) fil-paragrafu (a) tas-subartikolu (1) tiegtiu , minflok it- principali. 
!diem "jekk missieru hux tiaj jew mejjet, u mbagtiad il-Qorti tis-
taqsieh jekk iridx u xi jrid iwiegeb fuq 1-akkuia" gt'tandhom jidlilu 
1-klieJTl "jekk missieru bux naj jew mejjet"; 

I~) minnufih wara 1-pa ragrafu (b) tas-subartikolu (l) tiegliu, 
ghandu jii:died il-paragrafu gdid 1i gej: 

gej: 

' '(cJ II-Qorti ghandha tistaqsi lill-akkuzat jekk iridx u 
xi jrid iwiegeb fuq 1-akkui:a."; u 
(c) minflok is-subartiko1u (5) tiegtiu. ghandu jidhol dan 1i 

''(5) Jekk 1-imputat jibqa' sieket, il-Qorti gliandha tniz-
7el bil-m;ktub din ic-cirkostanza u tibda tisma' 1-kawi:a bhalli­
kieku 1-imputat kien stqarr li mhux hati.". 

14. Fl-artikolu 413 ta1-1igi principali, minflok is-subartiko1u (1) 
tieghu. ghandu jidhol dan li gej: 

"(1) 11-kumpilazzjoni ghandha ting1ia1aq fi i:mien xahar, illi 
ghat raguni tajba, jista' jigi mgedded mill-President ghat perijodi 
ohra kull wiehed minnhom ta' xabar, u kull tigdid bbal dan ghan­
du jsir fuq taiba bil-miktub maghmula milJ-Qorti: 

Izda z-zmien fuq imsemmi m'ghandu"< b'kollox jigi hekk im­
gedded ghal aktar minn tliet xhur: 

llda wkoll kemm-il darba rna jkunx inghata 1-helsien mill­
arrest. 1-akkuzat ghandu jingieb quddiem il-Qorti ghall-anqas darba 
kull h·nistax-i1 gurnata sabiex ii-Qorti tiddeciedi jekk ghandux 
jerga' jigi arrestat.". 

15. Minf!ok is-subartikolu (I) ta' 1-artikolu 444 tJ l-ligi principali 
gbandu jidhol rlan Ii gej: 

.. (1) L-Avukat Cenerali ghandu z-zmien ta' xahar biex jip­
prei:enta 1-att ta' akkuia, illi jibda jgliodd minn dak inhar li jirtievi 
1-attijiet imscmmijin fl-artikolu ta' qabel dan. Dan iz-zmien ghandu, 
fuq tRlba ta· 1-Avukat Cenerali, jigi mgedded mili-Qorti ghal hmis­
tax-il jum ietJOr, u. eghluq dan ii:-zmien, miJI-President gha] hmistax­
il ju!ll iehor, u, meta 1-fatt ikun tali illi bie:-,. tinsab ix-xorta sewwa 
tar-reat ikun mehtieg bilfors li jghaddi i:mien aktar twil , ghal dan 
iz-zm=en itw .. J: 

Izda, jekk dan ii:-iJ,..ien itwal jaqbei erbghin jum, 1-imputat 
gh.anciu 1-jecld li jigi mehlus mill-arrest taht garanzija. ". 

16. Fis-stlbartikolu \3) ta • 1-artikolu 445 ta1-ligi principali. minflok 
il-kliem "tnax-i! gurnata" ghandha tidhol il-kelma "xahar". 

Emenda ta' 
1-artikolu 413 
l'\l-ligi 
pri:JCipali. 

Emenda ta' 
1-artikolu 444 
tal-ligi 
principali. 

Emenda ta' 
1-artikolu 445 
t::tl-ligi 
principali. 



c 58 

Emenda ta' 
1-artiko1u 511 
tal-ligi 
principa1i. 

Emenda ta' 
1-artiko1u 5.W 
tal-ligi 
principa1i. 

Em.!r.da ll' 
1-artil..o1u 54Z 
ta1-ligi 
principaH. 

Emcnda ta' 
1-artiko1 u 543 
tal-ligi 
principa1i. 

Em.cda ta' 
1-artiko1u 544 
tal-ligi 
principa1i. 

Emenda ta' 
1-artiko1u 545 
ta1-1igi 
principali. 

17. F1-artiko1u 511 ta1-ligi principa1i ghandu jii:died i1-proviso li 
gej fit-tarf tieghu: 

"li:da processi verbali gnandhom jintwerew u kopji taghhom 
jin!!hataw biss fid-diskrezzjoni ta' 1-Avukat Gener~1i u bi1-h1as ta' 
dawk id-drittijiet li jitlob, wara li jqis 1-ispejjei: li jkunu saru. ". 

18. L-artiko1u 540 ta1-ligi prinCipali ghandu jigi emendat kif gej: 

(a) fis-subartiko1u (1) tieghu, minflok il-ke1ma "subartiko1u" 
ghandha tidho1 il-kelma "subartikoli"; u 

(b) minnufih wara s-subartikolu (2) tieghu ghandu jii:died 
is-subartiko1u gdid li gej: 

"(3) Meta r-reat li ghandu jigi investigat ikun -

(a) serq, barra minn serq bi vjolenza kontra 1-per­
suna; jew 

(b) omicidiu invo'ontarju jew offii:a fuq il-persuna 
involontarja li jigru f'incident tat-traffiku; 

il-Mat:dstrat jista', minflok li jaghmel a~cess fuq il-post, jordna 
1il ufficial tal-ouliziia mhux taht il-grad ta' spettur biex jistab­
bilixxi 1-fatti rilevanti, u l-uffic)al hekk mahtur u kull fotografu 
jew espert iehor Ii jlcunu qed jghinuh ghandhom jixhdu 
fl-inkjesta fuq i1-fatti investigati u stabbiliti minnhom u 
ghllndhom jipproducu r-ritratti kollha li jkunu ttiehdu u 1-og­
getti jew id-dokumenti l-ohra kollha ti jkunu rilevanti ghall­
investigazzjoni taghhom. ". 

19. Fl-artikolu 542 tal-li!!i prinCipali, minflok il-kliem "zewg 
xiehda u 1-periti" ghandhom jidhlu 1-kliem "il-periti". 

20. Fis-subartikolu (I) ta' 1-artikolu 543 tal-ligi princioali, rnin­
flok il-kliem "!-access, u miz-zewg xiehda ta' !-access, imsemmijin fl-arti­
ko1u ta' qabel dan" ghandhorn jidhlu 1-kliern "1-access". 

21. Minnufih wara s-subartikolu (4) ta' 1-artikolu 544 tal-ligi prin­
cipali, ghandu jii:died is-subartikolu gdid li gej : 

"(5) 11-process verbal ghandu jitqies li jkun maghmul rego-
1arment jekk ikun fih fil-qosor ir-rapport, id-denunzja jew il-kwe­
re1a, lista tax-xhieda mismugha u 1-orovi migbura, u naragrafu 
finali 1i jkun fih il-konk1ui:jonijiet tal-Magistrat inkwirenti." . 

. 22. FI-artikolu 545 ta1-1igi prinCipali, minnufih wara s-subartiko1u 
(3) tJeghu, ghandu jiidied is-subartikolu gdid li gej: 

"(4) Minkejja d-disposizzjonijiet ta')-subartikolu 0) ta' dan 
1-art~kolu, f'kai:ijiet ta' mewt sobtu jew ta' mewt 1i rna jkunx magh­
ruf ~l-kagun taghha, il-Magistrat jista', rninflok Ji jaghmel access 
~uq Il-kad~vru, u b1a hsara ghas-setghat tieghu taht 1-artikolu 546, 
Ja!1hme1 ktf provdut fis-subartikolu (3) ta' 1-artikolu 540, u meta 
lagh~el hekk: id-disposizz_ionijiet ta' dak is-subartikolu ghandhom 
Japplikaw mutatis mutandis.". 

-

-

• 



~ .-

gej: 
23. Minflok 1-artiko1u 546 ta1-ligi principali ghandu jidhol dan Ii 

"546. ( 1) ll-Magistrat jista', meta jidhirlu mehtieg, jordna 
1-ftuh u 1-ei:ami minn gewwa ta1-kadavru. 

(2) Ghall-finijiet ta' dan 1-artikolu u tas-subartikolu 
( l) ta' 1-artikolu 545, il-Magistrat jista' jantar espert mediku jew 
csperti medici u jista' wkoll jaghti lil dak l-espert jew li1 dawk 
1-esperti s-set11.ha li jisimghu x-xhieda bil-gurament biex jigu stab­
biliti 1-identita tal-kadavru u 1-kawi:a ta1-mewt.". 

c 59 

Sostituzzjoni 
la' 1-artikolu 
54o 1'11-ligi 
principali. 

24. Sabiex jigi evitat kull dubju qed jigi b'dan dikjarat illi d-dis- Disposizzjoni 
posizzjonijiet tas-subartikolu (1) ta' 1-artikolu 413, tas-subartikolu (1) ta' ta' dikjarazz;oni. 

1-artikolu 444 u tas-subartiko1u (3) ta' 1-artikolu 445 ta1-1igi principali 
kif emendati b'dan 1-Att ghandhorn japp1ikaw ghall-processi kollha 
sew jekk mibdija qabel jew wara l-bidu fis-sehh ta' dan 1-Att. 

Gfianijiet u Ragunijiet 

L-Ghan ta' l-Abbozz huwa 1i jaggorna 1-Kodici Krimina1i f'diversi hwejjeg: huwa 
intii: li 1-proceduri jithaffu u 1i xi pieni jii:diedu. L-Abbozz jipprovdi wkoll ghal i:mien 
aktar rea1istiku li fih 1-att ta' 1-akkui:a ghandu jigi prei:entat. 

J . 



c 60 

Short title. 

Substitution 
ofsection 13 
of the 
principal 
law. 

A BILL 

entitled 

AN ACT further to amend the Criminal Code, Cap. 12. 

BE IT ENACTED by the President, by and with the advice and 
consent of the House of Representatives, in this present Parliament 
assembled, and by the authority of the same, as follows:-

1. This Act may be cited as the Criminal Code (Amendment) 
Act, 1980, and shall be read and construed as one with the Criminal 
Code, hereinafter referred to as "the principal law". 

2. For section 13 of the principal law there shall be substituted 
the following: 

"13. (1) Where it is not otherwise specifically provided, the 
maximum of a fine (multa) is five hundred pounds and the 
minimum is ten pounds. 

(2) Where the maximum of a fine (multa) prescribed 
in this Code or in any other law is less than ten pounds, the 
maximum shall be ten pounds and the minimum shall be five 
pounds. 

(3) In default of payment of a fine (multa) within the 
period prescribed in section 16, such fine (multa) shall be con­
verted into imprisonment at the rate of one day for every five 
pounds: 

Provided that in no case (save as provided in paragraph 
(g) of section 19 and in subsection (1) of section 30) shall imprison­
ment in substitution of a fine (multa) exceed three months if the 
fine is not higher than two thousand pounds, six months if the fine 
is not higher than ten thousand pounds, one year if the fine is 
not higher than thirty thousand pounds and eighteen months if it 
is higher than thirty thousand pounds.". 



-

' 

c 61 

3. Section 15 of the principal law shall be amended as follows: Amendment of 
section 15 of 

(a) for subsection (1) thereof there shall be substituted the the principal 
following: law. 

"(I) Where it is not otherwise specifically provided, the 
maximum of a fine (ammenda) is twenty-five pounds and 
the minimum is three pounds."; and 
(b) in subsection (2} thereof for the words "fifty cents" 

there shall be substituted the words "five pounds". 

4. Immediately after section 195 of the principal law there shall 
be added the following new section: 

"False 195A. Whosoever shall, in order to gain any advanta~e 
~eclara- or benefit for himself or others, knowingly make a false decla-
~~~~~tion ration or statement, or give false information, to any public 
~0 a public authority, or in any document intended for such authority, 
authority. shall, on conviction, be liable to the punishment of imprison-

ment for a term not exceeding two years or to a fine (multa).". 

S. In section 239 of the principal law, for the words "five hundred 
pounds" there shall be substituted the words "two thousand pounds". 

6. Subsection (1) of section 240 of the principal law shall be 
amended as follows: 

(a) in paragraph (a) thereof, for the words "two hundred and 
fifty pounds" there shall be substituted the words "one thousand 
pounds"; and 

(b) in paragraoh (b) thereof, for the words "one hundred 
and twenty-five pounds" there shall be substituted the words "five 
hundred pounds". 

Addition of 
new section 
195A to the 
principaJ law. 

Amendment of 
scct.on 2J9 of 
the principal 
law. 

Amendment of 
section 240 of 
the principal 
law. 

7. For subsection (1) of section 245 of the principal law there Substitution of 
shall be substituted the following: section 245 of 

the principal 
"(1) In the cases referred to in paragraph (a) of the last law. 

preceding section, the offender shall, on conviction. be liable -

(a) if death has ensued -

(i} solely as a result of the nature or the natural 
consequences of the harm and not of any supervening 
accidental cause, to imprisonment for a term not exceed­
ing one year; 

(ii) as a result of a suoervening accidental cause 
and not solely as a result of the nature or the natural con­
sequences of the harm, to imprisonment for a term not 
exceeding six months; 

(b) if the harm is grievious and produces the effects 
mentioned in section 232, to imprisonment for a term not 
exceeding six months; 

(c) if the harm is grievious without the effects men­
tioned in section 232, to imprisonment for a term not exceeding 
three months; 

(d) if the harm shall have become grievious owing to a 
supervening accidental cause -



c 62 

Amendment of 
section 280 of 
the principal 
law. 

Ame'ld.m.ent of 
section 291 of 
the principal 
law. 

Amendment of 
section 292 of 
the principal 
law. 

Amendment of 
section 342 of 
the principal 
law. 

Amendment of 
section 382 of 
the principal 
Jaw. 

(i) to imprisonment for a term not exceeding three 
months, in the case referred to in paragraph (b) of this 
section; 

(ii) to the punishments established for contraven­
tions, in the case referred to in paragraph (c) of this 
section.". 

8. In section 280 of the principal law, for the words "fifty pounds" 
there shall be substituted the words "one hundred pounds". 

9. Jn subsection (4) of section 291 of the principal Jaw, for the 
words "fiv.e pounds" there shall be substituted the words "ten pounds". 

10. Section 292 of the principal law shall be amended as follows: 
(a) in paragraph (a) thereof, for the words "five hundred 

pounds" there shall be substituted the words "one thousand 
pounds"; and 

(b) in paragraph (b) thereof, for the words "five hundred 
pounds" there shall be substituted the words "one thousand 
pounds". 

11. Section 342 of the principal law shall be amended as fol-
lows: 

(a) in paragraph (b) thereof, for the words "fifty pounds" 
there shall be substituted the words "one thousand pounds"; and 

(b) in paragraph (c) thereof, for the words "twenty five 
pounds" there shall be substituted the words "five hundred 
pounds". 

12. Section 382 of the principal law shall be amended as follows: 
(a) in paragraph (a) of subsection (3) thereof, for the words 

"two years" there shall be substituted the words "four years"; 
(b) for paragraph (c) of subsection (3) thereof. there shall 

be substituted the following: 

"(c) If, within the said time, the accused replies that 
there is no objection on his part to the case being tried sum­
marily, the Court shall note the reply in the records of the 
proceedings and thereupon the Court shal! become competent 
to try the accused and shall proceed to give judgment forth­
with, as provided in section 389."; 
(c) for paragraph (e) of subsection (3) thereof there shall be 

substituted the following: 

"(e) Where the number of the accused sent for tdal by the 
Court of Judicial Police under the provisions of pa ragraph (a' 
of this subsection is two or more, the provisions of the last 
foregoing paragraph shall apply only in respect of any one or 
more of the accused who makes objection to the case being 
dealt with summarily, and in such case the term fixed in sec­
tion 444 for the filing of the indictment shall run from the 
day on which the Attorney General shall have received the 
record of the case after the decision in each of the cases dealt 
with summarily shall have become res judicata.": and 

' 



(d) immediately after subsection (3) thereof, there shall be 
added the following new subsection : 

"(4) (a) Notwithstanding the provision of paragraph 
(b) of subsection ( 1) of this section, if the crime with which 
the accused is charged is punishable with imprisonment for a 
term exceeding six months but not exceeding four years, the 
Court shall. during the examination of the accused under 
section 404 but before he is examined under paragraph (c) of 
subsection ( 1) of that section, ask the accused whether he 
objects to his case being dealt with summarily; and shall give 
him a reasonable time to reply to this question. 

(b) If, within the said time, the accused replies that 
there is no objection on his part to the case being dealt with 
summarily, the Court shall ask the prosecution whether it 
objects to the case being dealt with summarily, and if no 
objection is raised, the Court shall note this fact in the records 
of the proceedings and thereupon the Court shall become 
competent to try the accused and shall proceed accordingly: 

Provided that nothing in this subsection shall be construed 
as precluding the Court from proceeding with the necessary 
inquiry if from the evidence it appears that a graver crime 
which it has no jurisdiction to try has been committed." . 

13. Section 404 of the principal law shall be amended as follows: 
(a) in paragraph (a) of subsection (1) thereof, for the words 

"whether his father is alive or dead, and the Court shall ask him 
if and what he wishes to reply to the charge" there shall be substi­
tuted the words "whether his father is alive or dead"; 

(b) immediately after paragraph (b) of subsection ( 1) thereof, 
there shall be added the following new paragraph: 

"(c) The Court shall ask the accused if and what he 
wishes to reply to the charge."; and 
(c) for subsection (5) thereof, there shall be substituted the 

following: 

"(5) If the accused stands mute, the Court shall note 
down the circumstance and shall proceed with the case as if 
the accused had pleaded not guilty.". 

c 63 

Amendment of 
section 404 of 
the principal 
law. 

14. In section 413 of the principal law, for subsection (1) thereof, Amendment of 
there shall be substituted the following: section 4 13 of 

the principal 
"(I) The inquiry shall be concluded within the term of one law. 

month which may, upon good cause being shown, be extended by 
the President for further periods each of one month, each such 
extension being made upon a demand in writing by the Court: 

Provided that the said term shall not in the aggregate be so 
extended to more than three months : 

Provided further that unless bail has been granted, the accused 
shall be brought before the Court at least once every fifteen days 
in order that the Court may decide whether he should again be 
remanded in custody.". 

15. For subsection (1) of section 444 of the principal law there Amendment of 
shall be substituted the following: section 444 of 

the principal 
"(1) The Attorney General shall be allowed the term of one law. 



c 64 

Amendment of 
section 445 of 
the principal 
Jaw. 

Ame:~dment of 
section 5 I I of 
the principal 
law. 

Amendment of 
sectio·1 54() of 
the princip::l 
Jaw. 

Amendmeat of 
section 542 of 
the principal 
Jaw. 

Amendment of 
section 543 of 
the principal 
law. 

Amendment of 
section 544 of 
the principal 
law. 

month for the filing of the indictment, to run from the day of the 
receipt of the record referred to in the last preceding section. The 
said term shall, on the demand of the Attorney General, be 
extended by the Court to an additional period of fifteen days, and, 
on the expiration of this other period, by the President to a further 
additional period of fifteen days, and, where the matter is such 
that the determination of the true nature of the offence necessarily 
depends upon the lapse of a longer period of time, to such longer 
period: 

Provided, however, that where such longer period extends 
beyond forty days, the accused shall have the right to be released 
on bail.". 

16. In subsection (3) of section 445 of the principal law, for the 
words "twelve days" there shall be substituted the words "one month". 

17. In section 511 of the principal law there shall be added at the 
end thereof the following proviso: 

"Provided that a proces-verbal shall be open to inspection and 
copies thereof shall be given only at the discretion of the Attorney 
General and on payment of such fees as he may, taking account 
of the expenses incurred, require.". 

18. Section 540 of the principal law shall be amended as follows: 
(a) in subsection (1) thereof, for the word "subsection" there 

shall be substituted the word "subsections"; and 
(b) immediately after subsection (2) thereof there shall be 

added the following new subsection : 

"(3) Where the offence to be investigated is -
(a) theft, other than theft with violence against the 

person; or 

(b) involuntary homicide or involuntary bodily 
harm caused in a traffic accident; 

the Magistrate may, instead of holding in person an inquest 
on the spot, direct a police officer not below the rank of 
inspector to establish the relevant facts, and the officer so 
appointed and any photographer or other expert assisting him 
shall give evidence at the enquiry on the facts investigated and 
established by them and shall produce all photographs taken 
and all other articles or documents relevant to their investiga­
tion.". 

19. In section 542 of the principal law, for the words "Two wit­
nesses and the" there shall be substituted the word "The". 

20. In subsection (1) of section 543 of the principal law, for the 
words "the inq~est, an~ ~r the two witnesses employed as provided in 
the last precedmg section there shall be substituted the words "the 
inquest". 

21. Immediately after subsection (4) of section 544 of the principal 
law, there shall be added the following new subsection: 

"(5) The proces-verbal shall be deemed to have been regular­
ly drawn up if it contains a short summary of the report, informa-



tion or complaint, a list of the witnesses heard and evidence 
collected, and a final paragraph containing the findings of the 
inquiring Magistrate.". 

22. In section 545 of the principal law, immediately after sub­
section (3) thereof, there shall be added the following new subsection : 

"(4) Notwithstanding the provisions of subsection (1) of this 
section, in cases of sudden death or of death the cause whereof is un­
known, the Magistrate may, instead of holding in person an inquest 
on the body, and without prejudice to his powers under section 546, 
act as provided in subsection (3) of section 540, and where he so 
acts the provisions of that subsection shall, mutatis mutandis, 
apply.". 

23. For section 546 of the principal law there shall be substituted 
the following : 

"546. (1) The Magistrate may, where necessary, order the 
dissection and the internal examination of the body. 

(2) For the purposes of this section and of subsection 
(1) of section 545, the Magistrate may appoint a medical expert or 
experts and he may also empower such expert or experts to hear 
evidence on oath for establishing the identity of the body and to 
ascertain the cause of death.". 

c 65 

Amendment of 
section 545 of 
the principal 
law. 

Substitution of 
section 546 of 
the principal 
law. 

24. For the avoidance of doubt it is hereby declared that the pro- Declaratory 
visions of subsection (1) of section 413, of subsection (1) of section 444 provision. 
and of subsection (3) of section 445 of the principal law as amended by 
this Act shall apply to any proceedings whether commenced before or 
after the coming into force of this Act. 

Objects and Reasons 

The Object of the Bill is to up-date the Criminal Code in several respects: it 
proposes to expedite proceedings and raise certain punishments. It also provides for a 
more realistic time within which a bill of indictment is to be presented. 

Ippubblikat mid-Dipartiment ta' 1-Informaujonj - Published by tl:e Department ol ln/ormatwrt 

Stampat 8-U.C.S. - Stamperija t:li-Gvrm - Printed at the C.O.S. - Government Pri11tin6 Prus 

Prezz 4c - Price 4c 


