A 35
Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, Nru. 13,700, 8 ta’ Frar, 1980

Tagsima A
MALTA
ATT Nru. V ta’ I-1980 ACT No. V of 1580
ATT mahrug b’ligi mill-Parlament ta’ AN ACT enacted by the Parliament
Malta. of Malta.

ATT biex ikompli jemenda I-Até ta’ AN ACT further to amend the National
11956 dwar is-Sigurtad Nazzjonali. Insurance Act, 1956.



A 36

Titolu fil-qosor
u bidu fis-sehh.

Emenda ta’
l-artikolu 2
ta’ I-Att
principali.

Naghti l-kunsens tieghi.

(L.S.) ANTON BUTTIGIEG
President

8 ta’ Frar, 1980

ATT Nre. V ta’ [-1980

ATT biex ikompli jemenda l-Att ta’ 1-1956 dwar is-Sigurt& Nazzjonali.

IL-PRESIDENT, bil-parir u l-kunsens tal-Kamra tad-Deputati,
imlagqgha f’dan il-Parlament, u bl-awtorita ta’ l-istess, hareg b’ligi dan
i geji—

1. (1) Dan I-Att jista’ jissejjah I-Att ta’ 1-1980 1li jemenda 1-Att
dwar is-Sigurta Nazzjenali, u ghandu jinqara u jiftichem haga wahda
ma’ l-Att ta’ 1-1956 dwar is-Sigurtd Nazzjonali, hawnhekk izjed ’il qud-
diem imsejjah “l-Att princ¢ipali”.

(2) Id-disposizzjonijiet li gejjin ta’ dan 1-Att ghandu jkollhom
effett kif gej:
(@) il-paragrafu (a) ta’ l-artikolu 22 ghandu jkollu effett mit-
22 ta’ Jannar, 1979;

(b) il-paragrafu (¢) ta’ lartikolu 8 u l-paragrafu (b) ta’
l-artikolu 10 ghandu jkollhom effett mit-2 ta’ Gunju, 1979;

(¢) l-artikoli 5, 8 (barra mill-paragrafu (¢) tieghu), 9, 10
(barra mill-paragrafu (b) tieghu), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
(barra mill-paragrafu (a) tieghu), 25 u 26 ghandu jkollhom effett

mill-5 ta’ Jannar, 1980;

(d l-artikoli 2, 3, 4, 11, 24 u 27 ghandu jkollhom effett mis-7
ta’ Jannar, 1980.

2. Fit-tieni proviso ghat-tifsira ta’ “dhul pensjonabbli” fl-artikolu
2 ta’ I-Att prin¢ipali, minflok is-sub-paragrafi (i) u (ii) ghandhom jidhlu
s-sub-paragrafi godda li gejjin:

“() jekk, skond id-disposizzjonijiet ta’ dan 1-Att, ir-rata ta’
kontribuzzjoni li l-ahhar kellha tithallas minnha bhala persuna li
timpjega lilha nnifisha tkun kontribuzzjoni tat-tieni klassi bir-rata
tal-kategorija l-iktar baxxa specifikata fl-ewwel kolonna tal-Parti II
tat-Tieni Skeda li tinsab ma’ dan 1-Att, id-dhul pensjonabbli taghha
jkun id-dhul pensjonabbli taghha kalkolat kif intqal qabel jew I-



ammont specifikat fiz-zmien ta’ l-irtir taghha ghal dik il-kategorija
fit-tieni kolonna ta’ l-imsemmija Parti II, skond liema jkun I-
ammont l-iktar baxx;

(i) jekk, skond id-disposizzjonijiet ta’ dan 1-Att, ir-rata ta’
kontribuzzjoni 1i l-ahhar kellha tithallas minnha bhala persuna li
timpjega lilha nnifisha tkun kontribuzzjoni tat-tieni klassi b’xi wah-
da mir-rati tal-kategoriji l-ohra aktar baxxi specifikati fl-ewwel ko-
lonna tal-Parti II ta’ l-imsemmija Tieni Skeda, id-dhul pensjonabbli
taghha jkun id-dhul pensjonabbli taghha kalkolat kif intqal gabel,
hekk izda li —

(@) meta dak id-dhul pensjonabbli jkun inqas mil-limitu
l-aktar baxx specifikat fiz-2mien ta’ l-irtir taghha fit-tieni
kolonna ta’ l-imsemmija Parti IT ghal dik il-kategorija partiko-
lari ta’ kontribuzzjonijiet, id-dfiul pensjonabbli jkun l-ammont
ta’ dak il-limitu; u

(b) meta dak id-dhul pensjonabbli jkun izjed mill-oghla
limitu specifikat fiz-zmien ta’ l-irtir taghha fl-imsemmija
kolonna ghal dik il-kategorija partikolari ta’ kontribuzzjonijiet,
id-dfiul pensjonabbli jkun l-ammont ta’ dak il-limitu;

(iii) jekk, skond id-disposizzjcnijiet ta’ dan l-Att, ir-rata ta’
kontribuzzjonijiet li l-ahhar kellha tithallas minnha bhala persuna li
timpjega lilha nnifisha tkun kontribuzzjoni tat-tieni klassi bir-rata
shiha, id-dhul pensjonabbli taghha ghandu jkun id-dfiul pensjonab-
bli kalkolat kif intqal qabel jew l-ammont spe¢ifikat fiz-zmien ta’
l-irtir taghha fit-tieni kolonna tal-Parti i{ tat-Tieni Skeda li tinsab
ma’ dan l-Att relattivament ghall-kategorija ta’ kontribuzzjonijiet
“Rata Shiha”, mizjud b’¢entezmu, skond liema jkun l-oghla
ammont, izda bla hsara ghall-ewwel proviso ta’ din it-tifsira;”.

3. Fis-subartikolu (2) ta’ l-artikolu 5 ta’ I-Att prin¢ipali, minflok Emenda ta’
ilkliem “klassi” u “il-klassi” ghandhom jidhiu rispettivament il-kliem i““l‘ift'tu 5
“kategorija” u “il-kategorija”. par inéipali

4. L-artikolu SA ta’ I-Att princ¢ipali ghandu jigi emendat kif gej: Emenda ta’
(a) fissubartitolu (1) tieghu minflok ilfiguri “£490” u ArjKOM %4

“£290” ghandhom jidhlu rispettivament il-figuri “£548” u “£348”; principali.
(b) fis-subartikolu (3) tieghu, minflok il-kliem “mill-klassijiet

murija fl-ewwel kolonna” ghandhom jidhlu l-kliem ‘““‘mill-kategoriji

murija flewwel kclenna”, u minflok il-kliem “murija ghal dik il-

klassi fit-tieni kolonna” ghandhom jidhlu l-kliem “murija ghal dik

il-kategorija fit-tielet kolonna™;

(¢) minflok l-ewwel proviso ghas-subartikolu (3) tieghu,
ghandu jidhol dan 1i gej:

“Izda l-hlas tal-kontribuzzjoni tat-tieni klassi bir-rata ta’
wahda mill-kategoriji iktar baxxi spectifikati fl-ewwel kolonna
tal-Parti II ta’ limsemmija Tieni Skeda ghandu jsir biss minn
persuna assigurata jekk din heki taghzel u jekk tipprova ghas-
sodisfazzjon tad-Direttur li d-dhul nett totali taghha ma jkunx
izjed mill-oghla limitu specifikat fl-imsemmija Parti I tat-
Tieni Skeda ghall-kategorija applikabbli; u ghall-finijiet ta’
dan il-proviso —

(a) meta persuna tkun ghazlet kif intqal qabel u
tkun tat il-prova mehtiega lid-Direttur, kontribuzzjoni
tat-tieni klassi bir-rata aktar baxxa kif xieraq ghandha
tithallas b’sehh mid-data 1i fiha tkun saret dik l-ghazla



Att X1V ta’
1-1955

Emenda ta’
J-artikolu 10
ta’ 1-Att
principali.

Emenda ta’
I-artikolu 12
ta’ 1-Att
principali.

Emenda ta’
t-artikolu 15
ta’ 1-Att
principali.

Emenda ta’
I-artikolu 16
ta’ 1-Att
principali.

jew mina dik id-data qabel kif jista’ jiddeciedi d-Direttur;
u

(#) meta persuna assigurata ma tkunx ged tahdem
bi gliegh, pensjoni tas-servizz ma titqiesx li tifforma parti
mid-dhul nett totali taghha.”;

(d) minflok ittieni proviso ghas-subartikolu (3) tieghu
ghandu jidhol dan i gej:

“fzda wkoll ghall-finijiet ta’ dan 1-Att meta persuna tkun
tista’ thallas kontribuzzjoni tai-tieni klassi b’xi wahda mir-rati
aktar baxxi tahit dan is-subartikolu (hlief matul kull perijodu
li fih tkun registrata bhala persuna mhux impjegata taht il-
Parii 1 tar-Registru mizmum skond 1-Att ta’ 1-1955 dwar is-
Servizz ta’ Fimpiegi) din ma tkunx tista’ tibdel l-ghazla 1i tkun
ghamlet tafit il-proviso ta’ qabel, lanqas ma tkun tista’ thallas
kontribuzzjoni b’rata ta’ kontribuzzjoni ta’ xi kategorija oghla,
hlief 1i fil-kaz ta’ persuna li l-ewwel issir persuna li timpjega
lilha nnifisha fis-16 jew wara s-16 ta’ Jannar, 1979, din tista’
tibdel l-ghazla taghha jew tapplika biex thallas rata ta’ kate-
gorija oghia fi Zmien sentejn minn meta tkun saret persuna li
timpiega litha nnifisha ghafl-ewwel darba; u pesruna li tibdel
l-ghazla taghha jew li tapplika biex thallas b’rata ta’ kontri-
buzzjoni ta’ kategorija oghla ma tistax ghal darba ohra tibdel
dik l-ghazla jew tapplika biex thallas bir-rata ta’ kontribuzzjoni
ta’ kategorija oghla taht dan il-proviso, u barra minn hekk din
tkun suggeiia i thallas ir-rata ta’ kontribuzzjoni oglhila b’sefih
mid-data minn meta tkun saret persuna li timpjega lilha
nnifisha ghali-ewwel darba.”; u

(e) fis-subartikolu (6) tieghu, minflok il-kliem “kontribuzzjoni
tat-tieni klassi bir-rata aktar baxxa” ghandhom jidhlu I-kliem “kon-
tribuzzjoni tat-tieni klassi bir-rata l-aktar baxxa”.

5. Fis-sub-paragrafu (ii) tal-paragrafu (a) tas-subartikolu (3) ta’
l-artikolu 10 ta’ l-Att prin¢ipali, minflok il-figura “£118§1” ghandha
tidhol il-figura “£1431”.

6. Fil-paragrafu (a) tas-subartikolu (4) ta’ l-artikolu 12 ta’ 1-Att
prin¢ipali, minnufih wara l-kliem “f’dak il-jum” ghandhom jidhlu l-kliem
“jew tkun ghamlet xoghol li dwaru soltu jsir hilas, sew jekk fil-fatt il-hlas
ikun sar jew le,”.

7. Is-subartikolu (2) ta’ l-artikolu 15 ta’ 1-Att principali ghandu
jigi emendat kif gej:
(@) fil-paragrafu (¢) tieghu, minflok il-kliem “ghal tharrig.”
ghandhom jidfla l-kliem “ghal tharrig;”; u

(b) minnufih wara l-paragrafu (¢) tieghu, ghandu jizdied il-
paragrafu gdid 1li gej:

“(d) ma tkunx giet meqjusa bhala mhux impjegata skond
id-disposizzjonijiet tal-paragrafu (a) tas-subartikolu (4) ta’
l-artikolu 12 ta’ dan 1-Att hlief meta tkun gharrfet lid-Direttur
bix-xoghol li tkun ghamlet mhux iktar tard minn ghaxart ijiem
mill-bidu ta’ dak ix-xoghol.”.

8. L-artikolu 16 ta’ I-Att prin¢ipali ghandu jigi emendat kif gej:

(a) fis-subartikolu (3) tieghu, minflok il-kliem “bord, kumitat”
ghandhom jidhlu l-kliem “bord, kumitat, kummissjoni’’;



(b) minflok is-subartikolu (4) tieghu ghandu jidhol dan li
geJ:

“(4) Bla hsara ghad-disposizzjonijiet tas-subartikolu
(4A) ta’ dan l-artikolu, armla taht l-eta ta’ 60 sena jkollha dritt
ghal pensjoni supplementari bir-rata ta’ £7.63 fil-gimgha
b’zieda mai-rata ta’ pensjoni ta’ armla applikabbli ghaliha taht
dan l-Att; u pensjoni supplementari tibqa’ tithallas biss sakemm
tithallsilha pensjoni ta’ armla u biss sakemm tilhaq l-eta ta’
60 sena.”; u

(¢) minnufih wara s-subartikolu (4) tieghu ghandhom jidhlu
s-subartikoli godda li gejjin:

“(4A) Pensjoni supplementari ghandha f’kull kaz titnaqg-
gas bl-ammont ta’ kull pensjoni li l-armla tir¢ievi minghand
prin¢ipal ta’ gabel tal-mejjet zewgha u li b’xi mod ikollha
x’tagsam ma’ l-impieg tal-mejjet zewgha.

(4B) Ghall-finijiet ta’ dan l-Att, pensjoni supplementari
skond is-subartikolu (4) ta’ dan l-artikolu ghandha titgies bhala
beneficcju tahit dan 1-Att.”.

9. L-artikolu 17 ta’ 1-Att princ¢ipali ghandu jigi emendat kif gej:
(a) fil-proviso ghal kull wiehed mis-subartikoli (1A) u (1C)
tieghu, minflok il-kliem “bord, kumitat” kull fejn jinsabu, ghand-
hom jidhlu f’kull kaz il-kliem “bord, kumitat, kummissjoni”;
(b) minnufih wara s-subartikolu (3A) tieghu ghandu jizdied
is-subartikolu ¢gdid li gej:

“(3B) Meta persuna assigurata li tirtira fit-22 jew wara
t-22 ta’ Jannar, 1979 ikollha dritt ghal gratifikazzjoni (kif im-
fisser fl-artikolu 88 ta’ dan 1-Att), dik il-gratifikazzjoni ghan-
dha tigi maqluba ghal pensjoni ipotetika fis-sena li tkun dags
hamsa fil-mija ta’ l-imsemmija gratifikazzjoni u l-figura li tir-
rizulta ghandha b’sehh mill-5 ta’ Jannar, 1980, titqies bhala
pensjoni tas-servizz ghall-fini sabiex jigi stabbilit, skond is-sub-
artikolu (3) ta’ dan l-artikolu, jekk il-pensjoni tas-servizz taghha
u r-rata tal-pensjoni ta’ l-irtir applikabbli fil-kaz taghha jkunu
jew ma jkunux izjed minn Zewg terzi tad-dhul pensjonabbli
taghha.”; u

(¢) minnufih wara s-sub-paragrafu (a) tal-paragrafu (ii) tas-
subartikolu (11) tieghu, ghandu jizdied il-proviso li gej:

“Izda meta l-imsemmi l-ahjar perijodu konsekuttiv jin-
temm fl-ahhar gurnata tas-sena li tigi minnufih qabel l-irtir, ir-
riferenza ghall-“oghla post” f’dan il-paragrafu tinkludi kull
post 1i kellu l-pensjonant sad-data ta’ l-irtir tieghu;”.

18. L-artikolu 25 ta’ 1-Att principali ghandu jigi emendat kif gej:
(a) minflok is-subartikoiu (4) tieghu ghandu jidhol dan li gej:

“(4) Bla hsara ghad-disposizzjonijiet tas-subartikolu
(4A) ta’ dan l-artikolu armla taht l-etd ta’ 60 sena jkollha dritt
ghal pensjoni supplementari bir-rata ta’ £7.63 fil-gimgha b’zieda
mar-rata ta’ benefic¢ju ghal armla i jithallas tahit dan l-Att; u
pensjoni supplementari tibga’ tithallas biss sakemm jithallsilha
beneficcju ghal armla u biss sakemm tilhaq l-eta ta’ 60 sena.”;

(b) minnufih wara s-subartikolu (4) tieghu, ghandhom jiz-
diedu s-subartikoli godda li gejjin:

Emenda ta’
l-artikolu 17
ta’ 1-Att
principali.

Emenda ta’
I-artikolu 25
ta’ l-Att
principali.

39



Emenda ta’

l-artikolu S4A

ta’ 1-Att
principali.

Emenda ta’
l-artikolu 62
ta’ I-Att
prinéipali.

Emenda ta’
l-artikolu 63B
ta’ 1-Att
principali.
Emenda ta’
l-artikolu 75
ta’ 1-Att
principali.

Emenda ta’
l-artikolu 76
ta’ 1-Att
princ¢ipali.

Emenda ta’
l-artikolu 90
ta’ 1-Att
prin¢ipali.

Emenda ta’
l-artikolu 91
ta’ 1-Att
principali.

“(4A) Pensioni supplementari ghandha f’kull kaz tit-
naqqas bl-ammont ta’ kull pensjoni li l-armla tir¢ievi min-
ghand princ¢ipal ta’ gabel tal-mejjet zewgha wu li b’xi mod
ikollha x’tagsam ma’ l-impieg tal-mejjet zewgha.

(4B) Ghallfinijiet ta’ dan l-Att, pensjoni supplementari
skond is-subartikolu (4) ta’ dan l-artikolu ghandha titgies bhala
benefi¢¢ju tant dan 1-Att.”.

11. Fis-subartikolu (1) ta’ l-artikolu 54A ta’ 1-Att principali,
minnufih wara lkliem “kontribuzzjoni tat-tieni klassi”’, ghandhom
jidhlu l-kliem “li jkollha thallas skond dan I-Att.”.

12. Fis-subartikolu (1) ta’ l-artikolu 62 ta’ 1-Att prin¢ipali, minflok
il-kliem “pensjoni jew allowance ta’ tutur, somma li ma tkunx izjed minn
hames mitt lira” ghandhom jidhlu l-kliem “pensjoni, allowance ta’ tutur
jew pensioni taht il-Parti IX ta’ dan l-Att, dik is-somma li 1-Qorti tista’
tistabbilixxi meta tqis i¢-Cirkostanzi tal-kaz”.

13. Fis-subartikolu (2) ta’ l-artikolu 63B ta’ l-Att principali,
minnufih wara l-kliem “muri fit-talba”, ghandhom jidhlu l-kliem “jew li
xjentement jew bi traskuragni taghti taghrif mhux korrett™.

14. Minnufih wara l-artikolu 75 ta’ 1-Att prin¢ipali, ghandu jidhol
il-proviso 1i gej:

“Izda dan is-subartikolu ma japplikax ghal xi persuna li tkun
ged taghmel kors ta’ studju jew ta’ taghlim full-time, taht l-Iskema
Haddiem-Student jew Skular-Haddiem jew xi skemi ohra bhal dawn,
li jinvolvu perijodi distinti ta’ xoghol u ta’ studju, li ghalih tkun qed
tir¢ievi remunerazzjoni.”.

15. Minflok il-paragrafu (a) ta’ l-artikolu 76 ta’ l-Att principali,
ghandu jidhol dan 1i gej:

“(a) fil-kaz ta’ allowance tat-tfal —

(i) dwar l-ewwel tifel jew tifla eligibbli 250 ¢entezmu
fil-gimgha;
(ii) dwar it-tieni tifel jew tifla eligibbli 200 c¢entezmu
fil-gimgha;
(i) dwar it-tielet tifel jew tifla eligibbli 130 ¢entezmu
fil-gimgha;”.
16. L-artikolu 90 ta’ I-Att princ¢ipali ghandu jigi emendat kif gej:

(a) fil-proviso ghas-subartikolu (1) tieghu, minflok il-kliem
“bord, kumitat” ghandhom jidhlu l-kliem “bord, kumitat, kummis-
sjoni”’; u

(b) fis-subartixolu (2) tieghu, minflok il-figura “£490” ghan-
dha tidhol il-figura “£548”.

17. L-artikolu 91 ta’ I-Att princ¢ipali ghandu jigi emendat kif gej:

(a) fil-paragrafu (a) tal-proviso ghas-subartikolu (2) tieghu,

minflok il-kliem “taht l-artikolu 16A ta’ dan 1-Att, skond il-kaz”
ghandhom jidhlu lkliem “taht l-artikolu 16A ta’ dan 1-Att”;

(b) minflok il-paragrafu (b) tal-proviso ghas-subartikolu (2)
tieghu, ghandu jidhol dan li gej:

“(b) ma ghandhom jigu kalkolati ebda kontribuzzjoni-
jiet akireditati taht l-arti¥olu 9 ta’ dan l-Att fil-waqt li l-persuna
assigurata kienet intitolata ghal pensjoni taht l-artikolu 16A ta’
dan -Att.”; u
(¢) fis-subartikolu (3) tieghu —

(i) fil-paragrafu (a) tieghu, minflok il-figuri “£18.88” u



Emenda ta’
l-artikolu 54A
ta’ 1-Att
princ¢ipali.

Emenda ta’
l-artikolu 62
ta’ 1-Att
principali.

Emenda ta’
l-artikolu 63B
ta’ 1-Att
prinéipali.
Emenda ta’
I-artikolu 75
ta’ 1-Att
prinéipali.

Emenda ta’
l-artikolu 76
ta’ 1-Att
principali.

Emenda ta’®
l-artikoiu 90
ta’ [-Att
principali.

Emenda ta’
l-artikoiu 91
ta’ I-Att
principali.

“(44) TPensioni supplementari ghandha f’kull kaz tit-
naqqas bl-ammont ta’ kull pensjoni li l-armla tir¢ievi min-
ghand princ¢ipal ta’ qabel tal-mejjet zewgha wu li b’xi mod
ikollha x’tagsam ma’ l-impieg tal-mejjet zewgha.

(47) Ghallfinijiet ta’ dan 1-Att, pensjoni supplementari
skond is-subartikolu (4) ta’ dan l-artikolu ghandha titqies bhala
benefi¢éiu taht dan -Att.”.

11, Fissubartibolu (1) ta’ l-artikola 54A ta’ l-Att principali,
minnufih  wara lkliem “kontribnzzijeni tat-tieni klassi®, ghandhom
jidelu lkliem “li jkollha thallas skend dan 1-Att.”.

12. Fis-subartikolu (1) ta’ l-artikolu 62 ta’ I-Att prinéipali, minflok
il-kliem “pensjoni jew allowance ta’ tutur, somma li ma tkunx izjed minn
hames mitt lira” ghandhom jidhlu l-kliem ‘““pensjoni, allowance ta’ tutur
jew pepsioni tabt ikParti X ta’ dan 1-Att, dik is-somma 1i 1-Qorti tista’
tistabbilixxi meta tqis i¢-Cirkostanzi tal-kaz”.

(2) ta’ lartikolu 63B ta’ l-Att principali,
11 fit-talba”, ghandhom jidhlu l-kliem “jew li
agni taghti taghrif mhux korrett”.

13, TFis-subartil
minnufih wara Ibier
xjentement jew bi trask

¥4. Minnufih wara lairtikclu 75 ta’ 1-Att principali, ghandu jidhol
il-proviso li gej:

“Izda dan is-snbartikoln ma japplikax ghal xi persuna li tkun
ged taghmel kors ta’ studju jew ta’ taghlim full-time, taht 1-Iskema
Haddiem-Student jew Skular-Haddiem jew xi skemi ohira bhal dawn,
Ii jinvolvu perijodi distinti ta’ xoghol u ta’ studju, li ghalih tkun qed
tircievi remunerazzioni.”.

15. Minflok ilparagrafu (a) ta’ l-artikolu 76 ta’ 1-Att principali,
ghandu jidhol dan 1i gej:

“(a) fil-kaz ta’ allowance tat-tfal —

(i)  dwar lewwel tifel jew tifla eligibbli 250 ¢entezmu
fil-gimgha;

(i) dwar it-tieni tifel jew tifla eligibbli 200 c¢entezmu
fil-gimgha;

(i) dwar it-tielet tifel jew tifla eligibbli 130 ¢entezmu
fil-gimgha;”.

16, L-artikolu 90 t2’ 1-Att principali ghandu jigi emendat kif gej:

() fil-nrovise ghas-subartikolu (1) tieghu, minflok il-kliem
“bord, kumitat” ghandhom jidhian lklicn “bord, kumitat, kummis-
sjoni””; u

(b) fis-subariixolu (2) tieghu, minflok il-figura “£490” ghan-
dha tidhol il-figura “£548”.

17. IL-artikclu 91 @’ 1-Att principali ghandu jigi emendat kif gej:

(a) fil-paragrafu (a) tal-proviso ghas-subartikolu (2) tieghu,
minflok il-kliem “taht lartikclu 16A ta’ dan l-Att, skond il-kaz”
ghandhom jidhlu l-kliem “taht l-artikoln 16A ta’ dan 1-Att”;

(b minflck il-paragrafu (b) tal-proviso ghas-subartikolu (2)
tieghu, ghandu jidhol dan 1i gej:

“(b) ma ghandhom jigu kalkolati ebda kontribuzzjoni-
jiet akureditati taht l-artivolu 9 ta’ dan 1-Att fil-waqt li I-persuna
assigurata kienet intitolata ghal pensjoni taht l-artikolu 16A ta’
dan A1t u
(¢) fiseubartikolu (3) tieghu —

(i) fil-paragrafu (a) tieghu, minflok il-figuri “£18.88” u



A 42

Sostituzzjoni
tat-Tieni Skeda
li tinsab ma’

1-Att principali.

24, Minflok it-Tieni Skeda li tinsab ma’ l-Att prin¢ipali ghandu

jidhol dan li gej:

“IT-TIENT SKEDA
Artikolu 5, 5A
Rati fl-Gimgha ta’ Kontribuzzjonijiet
ParT1 I
Kontribuzzjonijiet ta’ I-Ewwel Klassi

Rata fil-gimgha

ta’ kontribuzzjoni
{i ghandha
tithallas
Kategorija Persuni Mpjegati mill-persuna
mpjegata,
mill-prinéipal
taghha, u
mill-Fond
Konsolidat
A 1. Subien u bniet fuq l-eta ta’
14-i] sena izda taht l-etd assigurab-
bli ... £1.14
2. Persuni ta’ l-eta assigurab-
bli jew fugha li l-paga jew is-salarju
baziku taghhom (barra minn sahra,
kwmmmissjonijiet, rimunerazzjoni fi
spe¢i jew Xi xorta ta’ bonus) —
B (i) ma jkunx izjed minn
£2745 fil- glmgha jew £1431
fis-sena £2.15
le (i) ikun izjed minn
£27.45 fil-gimgha jew £1431 fis-
sena izda mhux izjed minn
£35.12 fil- g1m0ha jew £1831 fis-
sena ... £2.52
D (i) ikun izjed minn
£35.12 fil-gimgha jew £1831 fis-
sena izda mhux izjed minn
£42.79 fll-glmg’ﬁa jew £2231] fis-
sena ... £2.83
E (iv) ikun izjed minn
£42.79 fil-gimgha jew £2231 fis-
sena izda mhux izjed minn
£50.46 fil- glmgha jew £2631 fis-
sena ... . £3.12
F (v) ikun izjed minn
£50.46 fll-gnngha jew £2631 fis-
sena ... e £3.42




ParT1 I

Kontribuzzjonijiet tat-Tieni Klassi

Kategorija

Rati iktar
baxxi

SA
SB

SC
SD

Rata shiha

Persuni 1li jimpjegaw lilhom innifishom

Persuni i d-dhul nett totali tagh-
hom —

ma jkunx izjed minn £1431 fis-sena;

ikun izjed minn £1431 fis-sena izda
mhux izjed minn £1961 fis-
sena; .

ikun izjed minn £l961 flS sena 1zda
mhux izjed minn £2491 fis-
sena;

ikun izjed minn £2491 frs-sena 1zd'1
mhux izjed minn £3021 fis-
sena; .

ikun izjed minn £3021 fls-sena

Rata fil-gimgha ta’

Kontribuzzjonijiet
tat-Tieni Klassi

£2.83

£3.62

£4.41

£5.20
£6.00”.

25. Minflok it-Tielet Skeda li tinsab ma’ 1-Att principali ghandu

jidhol dan li gej:

“IT-TIELET SKEDA

Artikolu 10, 24, 30

ParTI 1

Rata ta’ Beneficciu barra minn Beneficcéju ghal Mard, Beneficéiu
ghal Disimpieg, Beneficcju Speciali ghal Disimpieg, Benefzcc;u
ghal Korriment, Pensjoni ghal Inkapacita, ‘Allowance’ ta’ tutur u

‘Allowance’ ghal Iltiema

Rata fil-Gimgha
Persuna
Xorta ta’ Beneficc¢ju wahedha Rage]
jew Mara Mizzewweg
Mizzewga
£ cm £ cm
(a) Pensjoni Minima Nazzjonali 11.64,0 18.30,0
(b) Pensjoni Miijuda ghal! min Jir-
tira e 10.43,0 17.04,0
(¢) Pensjoni Ghal mm Ilrtlra 7.40,0 12.10,0
(d) Pens;onl Mlz]uda ghal Invalidita 10.43,0 17.04,0
(e) Pensjoni ghal Invalidita 7.40,0 12.10,0
(f) Pensjoni ta’ Armla 10.43,0 —
(¢§) Allowance Specjali ta’ Armla ... 3.86,0 —
(i) Benefi¢éju ghal Mewt:
(i) Benefic¢ju ghal Armla 12.04,0 —
(i) Benefic¢ju ghal Armel 12.04,0 —
(iii) Aliowance ghal Armla 4.59,0 —
(iv) Allowance tal-Genituri 10.43,0 17.04,0

Emenda tat-
Tielet Skeda
li tinsab
ma’ l-Att
prinéipali.

43



PARTI 1A

Rata ta’ Beneficéju ghal Mard, Beneficcéiu ghal Disimpieg,
Beneficcju Specjali ghal Disimpieg u Beneficcju ghal Korriiment

! Rata ta’ Kuljum

Xorta ta’ Beneficcju \;:rz‘égz Ragel
jew Mara Mizzewweg
Mizzewga
£ cm £ cm
(a) Benefi¢c¢ju ghal Mard ... 1.74,0 2.83,0
(b) Benefi¢¢ju ghal Disimpieg 1.24,0 2.02,0
(¢) Benefi¢¢ju Specjali ghal Disim-
pieg .. 1.90,0 3.00,0
(d) Benefi¢¢ju ghal Korriment —
Persuni ta’ eta assigurabbli ... 3.25,0 4.37,0
Persuni taht l-eta assigurabbli ... 1.48,0 2610
ParTI II
Ammont ta’ Bonus ghal Zwieg
£ cm
78.87,0
ParTi III
Ammonti ta’ Gratifikazzjoni ghal Inkapacita
Grad ta’ Inkapacita Ammont ta’ Gratifikazzjoni
% £cm
1 37.60,0
2 75.20,0
3 112.80,0
4 150.40.0
5 188.00,0
6 225.60,0
7 263.20,0
8 300.80,0
9 338.40,0
10 376.00,0
11 413.60,0
12 451.20,0
13 488.80,0
14 526.40,0
15 564.00,0
16 601.60,0
17 639.20,0
18 676.80,0

19 714.40,0




ParTI IV

Rati ta’ Pensjoni ghal Inkapacita

RATI FIL-GIMGHA

Grad ta’
Inkapacita - . -
Persuni ta’ 1-Etd Assigurabbli | Persuni taht 1-Etd Assigurabbli
9 £ cm £ cm
100 10.43,0 5.22,0
90 9.80,0 4.59,0
80 8.16.0 4.08,0
70 7.26,0 3.63,0
60 6.20,0 3.10,0
50 5.56,0 2.78,0
40 4.46,0 2.23,0
30 3.50,0 1.75.0
20 2.46,0 | 1.23,0
ParT1 V

Zieda ta’ Beneficéju ghal Inkapacita ghal mara mizzewga meta
minhabba t-telf tal-fakulta zewgha ma jkunx kapaci ghax-xoghol
u x’aktarx hekk jibqa’ inkapaci permanentement

RATA FIL-GIMGHA

£ ¢cm
6.61,0

ParT1 VI

Zieda ta’ Pensjoni ta’ Armla, Beneficcéju ghal Armla u Beneficcju
ghal Armel ghal iben

Rata fil-Gimgha ghal

kull tifel jew tifla li

Rata fil-Gimgha ghal

Xorta ta’ Benefic¢ju g&iﬂ?;mat,]fgxaﬁig kull ti_fel iehor jew
tat-tfal taht il-Parti VIII tifla ohra

ta’ dan I-Att

£ cm £cm
(a) Pensjoni ta’ Armla 0.85,0 1.20,0
(b) Beneficcju ghal Armla 0.85,0 1.20,0
(¢) Beneficcju ghal Armel 0.85,0 1.20,0




ParTI VII

Rata ta’ ‘Allowance’ ta’ Tutur u ‘Allowance’ ghal lltiema

Xorta ta’ Beneficcju

Rata fil-Gimgha meta } Rata fjl-Gimgha meta
Allowance ta’ tfa] tkun | ebda Allowance ta’ tfal
ged tithallas taht | ma tkun ged tithallas
il-Partj VIII ta’ dan | taht il-Parti VIII ta’

1-Att dan I-Att

£cm : £ cm
Allowance ta’ Tutur 1.89,0 1 2.43,0
Allowance ghal Itiema

2.97,0 | 3.83.0".

Emenda tal-
Hames Skeda
Ii tinsab ma’
1-Att principali.

jidhol dan 1i gej:

Artikolu 10

26. Minflok il-Hames Skeda li tinsab ma’ 1-Att prin¢ipali ¢handu

“IL-HAMES SKEBA

ParTI 1

Ammonti Mnaqqsa tal-Bonus’ ghal Zwieg

Numru ta’ kontribuzzjonijiet imhallsa
minn mara assigurata

Ammont ta’ Bonus ghal Zwieg

250 jew izjed (Ammont shih)

225 — 249
200 — 224
175 — 199
150 — 174
125 — 149
100 — 124

75 — 99

£ cm
78.87.0
74.77,0
66.88.0
59.00,0
51.11,0
43.22,0
35.33,0
27.45,0




ParTi 1I

Rati Mnaqggqsa ta’ Beneficcji

A. Pensjoni Minima Nazzjonali

Rata fil-Gimgha ta’ Pensjoni
Minima Nazzjonali

Medja .fis-sena 'ta’ kontrib'uzz.jonijiet Vl:,zr;:;:a Ragel
imhallsa jew akkreditati jew Mara Mizzewweg
Mizzewga
£ cm £ cm
50 jew izjed (rata shiha) 11.64,0 18.30,0
40 — 49 10.36,0 16.29,0
30 — 39 8.03,0 12.63,0
20 — 29 5.70,0 8.97.0

B. Pensjoni Mizjuda ghal min Jirtira u Pensjoni Mizjuda ghal
Invalidita

Medja fis-sena ta’ kontribuzzjonijiet
imhallsa jew akkreditati

Rata fil-Gimgha ta’ Pensjoni
Mizjuda ghal min Jirtira u Pensjoni
Mizjuda ghal Invalidita

Persuna Wahedha
jew Mara Ragel Mizzewweg
Mizzewga
£ cm £ cm
50 jew izjed (rata shiha) 10.43,0 17.04,0
40 — 49 9.28,0 15.17,0
30 — 39 7.20,0 11.76,0
20 — 29 5.11:0 8.35,0

C. Pensjoni ghal min Jirtira u Pensjoni ghal Invalidita

Medja fis-sena ta’ kontribuzzjonijiet
imhallsa jew akkreditati

Rata fil-Gimgha ta’ Pensjoni ghal
min Jirtira u Pensjoni ghal
Invalidita
|

Persuna Wahedha
jew Mara Ragel Mizzewweg
Mizzewga
£ cm £ cm
50 jew izjed (rata shiha) 7.40,0 12.10,0
40 — 49 6.66,0 10.98,0
30 — 39 5.10,0 8.34,0
20 — 29 3.72,0 6.12,0

47



D. Pensjoni ta’ Armla

Medja fis-sena ta’ kontribuzzjonijiet Rata fil-Gimgha ta’ Pensjoni ta’
imhallsa jew akkreditati Armla
£ cm
50 jew izjed (rata shiha) 10.43,0
40 — 49 9.28,0
30 — 39 7.20,0
20 — 29 5.11,0

E. Benefiééju ghal Mard

Rata ta’ Kuljum tal-Benefi¢¢ju
ghal Mard
Numru ta’ kontribuzzjonijiet imhallsa jew
akkreditati fis-sena ta’ kontribuzzjoni | Persuna Wahedha| B
relattiva jew Mara ; Ragel
Mizzewsa i Miziewwegd
£ cm £ ¢cm
50 jew izjed (rata shiha) 1.74,0 ' 2.83,0
40 — 49 1.55,0 245240
30 — 39 1.20,0 { 1.95,0
20 — 29 0.85.0 1.39.0

F. Benefi¢¢ju ghal Disimpieg

Rata ta’ Kuljum tal-Beneficcju
ghal Disimpieg
Numru ta’ kontribuzzjonijiet imhallsa jew | —- T
akkreditati fis-sena ta’ kontribuzzjoni |Persuna Wahedha .
relattiva jew Mara _Bagcl .
Mizzewga Mizzewwes
£ cm £ cm
50 jew izjed (rata shiha) 1.24,0 2.02,0
40 — 49 1.11,0 1.83,0
30 — 39 0.85,0 1.39,0
20 — 29 0.62,0 1.02,0




G. Benefi¢¢ju Specjali ghal Disimpieg

Rata ta’ Kuljum tal-Benefi¢¢ju
Specjali ghal Disimpieg
Numru ta’ kontribuzzjonijiet imhallsa jew
akkreditati fis-sena ta’ kontribuzzjoni |Persuna Wahedha )
relattiva jew Mara .l_{_agel .
Mizzewga Mizzewweg
£ cm £ cm
50 jew izjed (rata shihia) 1.90,0 3.00,0
40 — 49 L 1.69,0 2.67,0
30 — 39 1.31,0 2.07,0
20 — 29 i 0.93,0 1.47,0”.

27. Fil-paragrafu (5) tat-Tmien Skeda li tinsab ma’ l-Att princ¢ipali, Emenda tat-

minflok il-figuri “£290” u “£490” ghandhom jidhlu rispettivament il- leti_en gkeda
1 tmsa

figuri “£348” u “£548”. ma’ l-Att

principali,

Mghoddi mill-Kamra tad-Deputati fis-Seduta Nru. 352 ta’ 1-4 ta’ Frar, 1980.

C. Aagrus
Speaker
C. MirsuD
Skrivan tal-Kamra tad-Deputati



A 50

I assent.

(I.8.) ANTON BUTTIGIEG
President

8th February, 1980

ACT No. V of 1980
AN ACT further 1o amend the National Insurance Act, 1956.

BE 1T ENACTED by the President, by and with the advice and
consent of the House of Representatives, in this present Parliament as-
sembled, and by the authority of the same, as follows:—

Short title i. (1) This Act may be cited as the National Insurance {Amend-

agg} cement. ment) Act, 1980, and shall be read and construed as one with the

comencem National Insurance Act, 1956, hereinafter referred to as “the principal
Act”,

(2) The following provisions of this Act shall have effect as
follows:

(a) paragraph (a) of section 22 shall have effect from the
22nd day of January, 1979;

(b) paragraph (c) of section 8 and paragraph (b) of section
10 shall have effect from the 2nd day of June, 1979;

(c) sections 5, 8 {with the exception of paragraph (¢} thereof),
9, 10 (with the exception of paragraph (b) thereof), 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 (with the exception of paragraph (a) thercof), 25
and 26 shall have effect from the 5th day of January, 1980;

{d} sections 2,3, 4, 11, 24 and 27 shall have effect from the
7th day of January, 1980.

Amendment of Z. In the second proviso to the definition of “pensionable income”
Se?f"’.“alz Kf: t‘he in section 2 of the principal Act, sub-paragraphs (i) and (ii) shall be sub-
prieip * stituted by the following new sub-paragraphs:

“(1) if, in accordance with the provisions of this Act, the rate
of contribution last payable by him as a self-employed person is a
class two contribution at the rate of the lowest category specified in
the first column of Part IY of the Second Schedule to this Act, his



pensionable income shall be his pensionable income calculated as
aforesaid or the amount specified at the time of his retirement
against that category in the second column of the said Part II,
whichever is the lower amount;

(i) if, in accordance with the provisions of this Act, the rate
of contribution last payable by him as a self-employed person is a
class two contribution at any one of the rates of the other lower
categories specified in the first column of Part IT of the aforesaid
Second Schedule, his pensionable income shall be his pensionable
income calculated as aforesaid, sohowever that —

(a) where such pensionablz income is less than the lower
limit specified at the time of his retirement in the second column
of the aforesaid Fart 1I for that particular category of contri-
butions, the pensionable income shall be the amount of that
limit; and

(b) where such pensionable income exceeds the upper
limit specified at the time of his retirement in the said column
for that particular category of contributions, the pensionable
income shall be the amount of that limit;

(ii)  if, in accordance with the provisions of this Act, the rate
of contribution last payable by him as a self-employed person is a
class two contribution at the full rate, his pensionable income shall
be the pensionable income calculated as aforesaid or the amount
srecified at the time of his retirement in the second column of Part
IT of the Second Schedule to this Act against the “Full Rate” cate-
gory of contributions, increased by one cent, whichever is the higher
amount, but withecut prejudice to the first proviso to this definition;”.

3. In subsection (2) of section 5 of ihe principal Act, for the words ;”i’cn[;é‘fn;“gf ‘z;e
“classes” and “class” there shall be substituted respectively the words p:_mci‘gal res
“categories” and “category”. .

4. Section 5A of the principal Act shall be amended as follows: Amendment of
section SA of

(@} in subsection (1} thereof, for the figures “£490” and the principal
“£290” there shall be substituted respectively the figures “£548” and  Act.
“£348”;

(b) in subsection (3; thereof, for the words “the classes set out
in the first column” there shall be substituted the words “the cate-
gories set out in the first column”, and for the words “set out for
that class in the second column” there shall be substituted the words
“set out for that category in the third column’;

(c) for the first proviso to subsection (3} thereof, there shail
be substituted the following:

“Provided that payment of the class two contribution at
the rate of any one of the lower categories specified in the
first cotuinn of Part IT &f the said Second Schedule shaill only
be effected by an insured person at his option and if he proves
to the satisfaction of the Director that his total net income
does not exceed the upper limit specified in the said Part 1I
of the Second Schedule for the appiicable category; and for
the purposes of this proviso —

(a) where a person has exercised the option afore-
said and furnished the required proof to the Director, a
class two contribution at the appropriate lower rate shall
be payable with effect from the date on which the szid



A 52

Act X1V of
1955

Amendment of
section 10 of the
principal Act,

Amendment of
section 12 of the
principal Act.

Amendment of
section 15 of the
principal Act.

Amendment of
section 16 of the
principal Act.

option has been exercised or from such earlier date as the
Director may determine; and

(b) where an insured person is not gainfully occu-
pied, a service pension shall not be deemed to form part
of his total net income.”;

(d) for the second proviso to subsection (3) therecf theie
shall be substituted the following:

“Provided further that for the purposes of this Act wheie
a person is allowed to pay a class two contribution at any of
the lower rates under this subsection (except during any period
in which he is registered as an unemployed person under
Part I of the Register kept under the Employment Service Act.
1955) he may not change the option made under the forego-
ing proviso, nor may he pay a contribution at the rate of any
higher category of contribution, except that in the case of a
person who first becomes a self-employed person on or after
the 16th day of January 1979, he may change his option or
apply to pay at the rate of a higher category within two
years from the date of his first becoming a seif-employed
person; and a person who changes his option or who applies to
pay at the rate of a higher category of contribution may not
again change that option or apply to pay at the rate of a
higher category of contribution under this proviso, and he
shal! moreover be liable to pay the higher rate of contribution
with effect from the date of his first becoming a self-employed
person.”; and

(e) in subsection (6) thereof, for the words “a class two
contribution at the lower rate” there shali be substituted the words
“a class two contribution at the lowest rate™.

5. 1In sub-paragraph (ii) of paragranh {a) of subsection (3) of sec-
tion 10 of the principal Act, for the figure “£1181” there shall be sub-
stituted the figure “£1431”.

6. In paragraph (a) of subsection (4) of section 12 of the princi-
pal Act, immediately after the words “on that day” there shall be
inserted the words “or has done work for which remuneration is
ordinarily payable, whether or not any remiuneration has in fact been
received,”.

7. Subsection (2) of section 15 of the principal Act shall be
amended as follows:

(@) in paragraph (¢} thereof, for the words “or training.”
there shall be substituted the words “or training;”; and

(b) immediately after paragraph (c} thereof, there shall be
added the following new paragraph:

“(d) he has not been deemed to be unemployed in
accordance with the provisions of paragraph (a) of subsection
(4) of section 12 of this Act except where he has informed the
Director of the work performed not later than ten days from
the commencement of such work.”.

8. Section 16 of the principal Act shall be amended as foliows:

(a) in subsection (3) thereof, for the words ‘“board, com-
mittee” there shall be substituted the words ‘board, committee,
commission’”;



(b) for subsection (4) thereof, there shall be substituted the
following:

“(4) Subject to the provisions of subsection (4A) of this
section, a widow under the age of 60 years shall be entitied
to a supplementary pension at the rate of £7.63 per week in
addition to the rate of widow’s pension applicable to her under
this Act; and a supplementary pension shall only be payable
so long as a widow’s pension is payable to her and only until
she reaches the age of 60 years.”; and

(¢) immediately after subsection (4) thereof, there shall be
inserted the following new subsections:

“(4A) A supplementary pension shall in every case be
abated by the amount of any pension received by the widow
from a former employer of her late husband which is in any
way related to the employment of her late husband.

(4B) Tor the purposes of this Act, a supplementary pen-
sion in accordance with subsection (4) of this section shall be
considered as a benefit under this Act.”.

9. Section 17 of the principal Act shall be amended as follows:

(@) in the proviso to each of subsections (1A) and (1C)
thereof, for the words “board, committee” wherever they occur,
there shall be substituted in each case the words “board, committee,
commission’’;

(b) immediately after subsection (3A) thereof there shall be
added the following new subsection:

“(3B) Where an insured person whose retirement occurs

in section 88 of this Act), such gratuity shall be converted into a
notional yearly pension equivalent to five per centum of the
said gratuity and the resuitant figure shall, with effect from 5
January 1980, be treated as a service pension for the purpose of
determining. in accordance with subsection (3) of this section,
whether his service pension and the rate of retirement pension
applicable in his case exceed or do not exceed two-thirds of his
pensionable income.”; and

(c) immediately afier sub-paragraph (a) of paragraph (ii) of

subsection (11) thereof, there shall be added the following proviso:

“Provided that where the said best consecutive period ends
on the last day of the year immediately preceding retirement,
the reference to the ‘“highest post” in this paragraph shall in-
clude any post occupied by the pensioner up to the date of his
retirement;”.

10. Section 25 of the principal Act shall be amended as follows:

(a) for subsection (4) thereof there shall be substituted the
following :

“(4) Subject to the provisions of subsection (4A) of this
section a widow under the age of 60 years shall be entitled to
a supplementary pension at the rate of £7.63 per week in
addition to the widow’s benefit payable under this Act; and a
supplementary pension shall only be payable so long as a
widow’s benefit is payable to her and only until she reaches
the age of 60 years.”;

Amendment of
section 17 of the
principal Act.

Amendment of
section 25 of the
principal Act.



Amendment of
section 54A of
the principal
Act.

Amendment of
sectien 62 of
the princioal
Act.

Amendment of
section 63B of
the principal
Act.

Amendment of
section 75 of
the principal
Act.

Amendment of
section 76 of
the principal
Act.

Amnsodment of
section 9G of
the principal
Act.

Amendment of
section 9] of

ot
Ci.

(b) immediately after subsection (4) thereof, there shall be
inserted the following new subsections:

“(4A) A supplementary pension shall in every case be
abated by the amount of any pension received by the widow
from a former employer of her late husband which is in any
way related to the employment of her late husband.

(4B) For the purposes of this Act, a supplementary
pension in accordance with subsection (4) of this section shall
be considered as a benefit under this Act.”.

11. In subsection (1) of section 54A of the principal Act, imme-
diately after the words “class two contribution”, there shall be inserted
the words “which he is liable under this Act to pay™.

12. 1In subsection (1) of section 62 of the principal Act, for the
words ““pension or a guardian’s allowance a sum not exceeding five
hundred pounds” there shall be substituted the words “pension, a
guardian’s allowance or a pension under Part IX of this Act, such sum
as the Court may, having regard to the circumstances of the case,

determine”.

13. 1In subsection (2) of section 63B of the principal Act, imme-
diately after the words “indicated in the request” there shall be inserted
the words “or knowingly or recklessly provides incorrect information”.

14. TImmediately after section 75 of the principal Act, there shall
be inserted the following proviso:

“Provided that this subsection shall not apply to any person
who is following a fuli-time course of study or instruction, under
the Worker-Student or Pupil-Worker Schemes or other similar
schemes, invelving distinct work ond studv periods, for which he
is receiving remuneration.”.

18. For paragraph (a) of section 76 of the principal Act there
shall be substituted the fsllowing:
“{a) in the case of a child allowance —
(i) in respect of the first eligible child 250 cents per
week;
(i) in respect of the second eligible child 200 cents per
week;
(iii)
week;”.

in respect of the third eligible child 130 cenfs per

16. Section 90 of the principal Act shall be amended as follows:

(a) in the proviso to subsection (1} thsreof, for the words
“board, committee” there shall be substituted the words “board,
committee, commission”; and

(b) in subsection (2) thereof, for the figure “£490” there shall
be substituted the figure “£548.

17. Section 91 of the principal Act shall be amended as follows:

(a) in paragraph (a) of the proviso to subsection {2) thereof,
for the words “section 16A of this Act, as the case may be” there
shall be substituted the words “section 16A of this Act”;

(b) for paragraph (b) of the proviso to subsection (2) thereof,
there shall be substituted the following:

“fb) no account shall be taken of contributions credited
under section 9 of this Act while the insured person was en-
titled to a pension under section 16A of this Act.”; and



{c) in subsection (3) thereof —
(i) in paragraph (a) thereof, for the figures “£18.88” and
“£22.65” there shall be substituted respectively the figures

“£22.88” and “£27.45”;

(ii) paragraph (b) thereof shall be deleted; and

(iii) in paragraph (c) thereof, for the figure “£30.68”
there shall be substituted the figure “£46.62”.

18. For section 93 of the principal Act there shall be substituted

the following new section:

“93. Where a person qualifies for a pension under Paxt I} of
this Act and for a pension under this Part, he shall be entitled to
receive the pension which is more advantageous to him, bu: only
such pension; but when in accordance with this section a pension
under this Part becomes payable to him, he shall continue to
receive only that pension.”.

i9. Immediately after the proviso to subsection (4) of section 96

of the principal Act, there shall be inserted the following proviso:

“Provided further that where the best consecutive period ie-
ferred to in the said paragraph (a) ends on the last day of the year
immediately preceding retirement, the reference to the “highest
post” in the said paragraph (a) shall include any post occupied by
the pensioner up to the date of his retirement.”.

20. For the proviso to paragraph (b) of section 97 of the principal

Act, there shall be substituted the following:

“Provided that where the said net income exceeds the limit
or upper limit specified in the second column of Part IT of the
Second Schedule to this Act, at the time when a contribution was
last paid by him, against that particular category of contribution,
the pensionable income shall be the latter amount, increased as
aforesaid.”.

21. For the proviso to paragraph (b) of subsection (1) of section

98 of the principal Act, there shall be substituted the following:

“Provided that where the said net income exceeds the limit or
upper limit epecified in the second column of Pait II of the Second
Schedule to this Act, at the time when a contribution was last paid
by him, against that particular category of contribution, the pension-
able income shall be the latter amount, increased as aforesaid.”.

22. Section 100 of the principal Act shall be 2mended as foliows:

(@) in subsection (5} thereof, for the words “together exceed
two-thirds of the pensionable incomes” there shall be substituted the
words “together exceed two-thirds (or such other fraction as may
have been substituted therefor in accordance with subsection (4) of
section 91 of this Act) of the pensionable inccme”; and

(b) in subsection (9) thereof, for the figure “£490” there shall
be substituted the figure “£548”.

23. Immediately after paragraph 2 of Part I of the First Schedule

to the principal Act, there shall be inserted the following new paragraphs:

“3.  Service after 14th August 1979 in any of the offices speci-
fied in sections 49, 60(1), 81 and 89 of the Constitution.

4. Any period after Ist April 1978 during which a person is
following a full-time course of studies or instruction under the

Substitution
of section

93 of the
principal Act.

Amendment of
section 96 of
the principal
Act.

Amendment of
section 97 of
the principal
Act.

Amendment of
section 98 of
the principal
Act.

Amendment of
section 100 of
the principal
Act.

Amendment of
the First
Schedule to
the principal
Act,



A 56

Substitution of
the Secoad
Schedule to
the principal
Act,

Worker-Student or Pupil-Worker Schemes or other similar schemes,
involving distinct work and study periods, for which he is receiving
remuneration.”.

24, For the Second Schedule to the principal Act, there shall be
substituted the following:

“SECOND SCHEDULE
Section 5, 5A
Weekly Rates of Centributions
Part 1

Cluss One Coniributions

Weekly rate of
contribution
- i payable by the
Category Employed Persons employed person,
by his employer,
and out of the
Consolidated
Fund
A 1. Boys and giris over the age of
14 but uader insurable age £1.14
2. Persons of insurable age and
over whose basic wage or salary
(excluding overtime, commissions,
remuneration in kind or any form
of bonus) —
B (i) does not exceed £27.45
per week or £1,431 per annum £2.15
C (i) exceeds £27.45 per
week or £1.431 per annum but
does not exceed £35.12 per
week or £1,831 per annum ... £2.52
D (iii) exceeds £35.12 per
week or £1,831 per annum but
does not exceed £42.79 per week
or £2,231 per annum ... £2.83
E (iv) exceeds £42.79 per
week or £2,231 per annum but
does not exceed £50.46 per week
or £2,631 per annum ... . £3.12

F (v) exceeds £50.46 per
week or £2,631 per annum ... £3.42




Part 1I

Class Two Contributions

Category Self-Employed Persons
Persons whose total net income —
Lower Rates
SA does not exceed £1,431 per annum:
SB exceeds £1,431 per annum but does
not exceed £1,961 per annum;
SC exceeds £1,961 per annum but does
| not exceed £2.491 per annum; ...
SD exceeds £2,491 per annum but does
not exceed £3,021 per annum;
Full Rate l exceeds £3,021 per annum,; ...

i

Weekly rate of
Class Two
Contributions

£2.83

£3.62

£4.41

£5.20
£6.00”.

25. For the Third Schedule to the principal Act there shall be sub-  Amendment of
stituted the following:

“THIRD SCHEDULE

Section 10, 24, 30

Part |

the Third
Schedule to
the principal
Act.

Rate of Benefit other than Sickness Benefit, Unemployment Benefit,
Special Unemployment Benefit, Injury Benefit, Disablement Pension,
Guardian’s Allowance and Orphan’s Allowance

-

Weekly Rate

Kind of Benefit 5;;‘53;’; Marsied
or Married Man
Woman
£ cm £ cm
(a) National Minimum Pension 11.64,0 18.30,0
(b) Increased Retirement Pension ... 10.43,0 17.04,0
(c) Retirement Pension 7.40,0 12.10,0
(d) Increased Invalidity Pension ... 10.43,0 17.04,0
(e) Invalidity Pension 7.40,0 12.10,0
(f) Widow’s Pension : 10.43,0 p—
(g) Widow’s Special Allowance 3.86,0 —_
(h) Death Benefit:
(i) Widow’s Benefit . 12.04,0 —
(ii) Widower’s Benefit 12.04,0 —
(iii) Widow’s Allowance 4.59.0 —
(iv) Parent’s Allowance 10.43,0 17.04,0




Part 1A

Rate of Sickness Benefit, Unemployment Benefit, Special
Unemployment Benefit and Injury Benefit

Daily Rate
Kind of Benefit Single ———
or Married Man
Woman
£ cm £ cm
(a) Sickness Benefit ... 1740 | 2.83,0
(b) Unemployment Benefit ... 1.240 | 2.02,0
(c) Special Unemployment Benefit 1.90,0 3.00,0
(d) Injury Benefit — |
Persons of insurable age | 3.25,0 4.37,0
Persons under insurable age ... 1.48,0 2.61,0

ParT II
Amount of Marriage Grant

£ cm

78.87,0

Part III
Amounts of Disablement Gratuity

1

Degree of Disablement ! Amount of Gratuity
% £cm
1 37.60,0
2 75.20,0
3 112.80,0
4 150.40,0
5 188.00,0
6 225.60,0
7 263.20,0
8 300.80,0
9 338.40,0
10 376.00,0
11 413.60,0
12 451.20,0
13 488.80,0
14 526.40,0
15 564.00,0
16 601.60,0
17 639.20,0
18 676.80,0
19 714.40,0




ParT IV

Rates of Disablement Pension

Degree of WEEKLY RATES
Disablement
Persons of Insurable Age I Persons under Insurable Age

% £ €m ;: £ e m
100 10.43,0 5.22,0
90 9.80,0 4.59,0
80 8.16,0 4.08,0
70 7.26,0 3.63,0
60 6.20,0 3.10,0
50 5.56,0 2.78,0
40 4.46,0 2.23,0
30 3.50,0 1.75,0
20 2.46,0 1.23,0

PArRT V

Increase of Disablement Benefit for a wife when the loss of faculty
renders husband incapable of work and likely to remain
permanently so incapable

Weekly Rate

£ cm
\ 6.61.0

ParT VI

Increase of Widow’s Pension, Widow’s Benefit and Widower's
Benefit for a child

Weekly Rate per child
for children in respect
. of whom a child’s Weekly Rate per child
Kind of Benefit allowance is being paid | for all other children
under Part VII of
this Act
£cm £ cm
(a) Widow’s Pension 0.85,0 1.20,0
(b) Widow’s Benefit 0.85,0 1.20,0
(c) Widower’s Benefit 0.85,0 1.20,0




A 60

Amendment of
the Fifth
Schedule to
the principal
Act.

ParT VII

Rate of Guardian’s Allowance and Orphan’s Allowance

Kind of Benefit

Weekly Rate where a
child’s Allowance is
being paid under

Part VIII of this Act

Weekly Rate where no
child’s Allowance is
being paid under
Part VIII of this Act

Guardian’s Allowance

Orphan’s Allowance

£ cm
1.89,0
2.97,0

£ cm
2.43,0
3.83,0”.

26. For the Fifth Schedule to the principal Act there shall be sub-

stituted the following:

Section 10

“FIFTH SCHEDULE

ParT I

Reduced Amounts of Marriage Grant

Number of contributions paid by
insured woman

Amount of Marriage Grant

250 or more (Full amount)

225 — 249
200 — 224
175 — 199
150 — 174
125 — 149
100 — 124
75 — 99

£ em
78.87,0
74.77,0
66.88,0
59.00,0
51.11,0
43.22,0
35.33,0
27.45,0




Part II

Reduced Rates of Benefits

A. National Minimum Pension

Weekly Rate of National Minimum
Pension
Yearly average of contributions paid Single Person or .
or credited Married Woman Married Man
£ em £cm

50 or more (full rate) 11.64,0 18.30,0

40 — 49 10.36,0 16.29,0

30 — 39 8.03,0 12.63,0

20 — 29 5.70,0 8.97,0

B. Increased Retirement Pension and Increased Invalidity

Pension
Weekly Rate of Increased
Retirement Pension and Increased
Yearly average of contributions paid Invalidity Pension
or credited
Single Person or
Married Woman Married Man
£ cm £ cm
50 or more (full rate) 10.43,0 17.04,0
40 — 49 9.28,0 15.17,0
30 — 39 7.20,0 11.76,0
20 — 29 5.11,0 8.35,0

C. Retirement Pension and Invalidity Pension

Weekly Rate of Retirement

Pension and Invalidity Pension

Yearly average of contributions paid
or credited

Single Person or

Married Woman | Married Man
£ cm £ cm
50 or more (full rate) 7.40,0 12.10,0
40 — 49 6.66,0 10.98,0
30 — 39 5.10,0 8.34,0
20 — 29 3.72,0 6.12,0




62

D. Widow’s Pension

Yearly average of contributions paid
or credited

Weekly Rate of Widow’s Pension

50 or more (full rate)

40 — 49
30 — 39
20 — 29

£ cm
10.43,0

9.28,0
7.20,0
5.11,0

E. Sickness Benefit

Number of contributions paid or
credited in the relevant contribution year

Daily Rate of Sickness Benefit

Single Person or

Married Married Man

Woman

£ cm £ cm
50 or more (full rate) 1.74,0 2.83,0
40 — 49 1.55,0 2.52,0
30 — 39 1.20,0 1.95,0
20 — 29 1.39,0

0.85,0

F. Unemployment Benefit

Number of contributions paid or
credited in the relevant contribution year

Daily Rate of Unemployment

Benefit

Single Person or

Married

Woman

£ em
50 or more (full rate) 1.24,0
40 — 49 1.11,0
30 — 39 0.85,0
20 — 29 0.62,0

Married Man

5 @ .m
2.02,0
1.83,0
1.39,0
1.02,0




