
Suppliment laJ...Gauma lal-G.."ern la' Malta, Nfu. 14,456 , 14 10' Luliu. 1985 
Toqsima .A. 

MALTA 

A TT Nru. XII ta' 1-1985 

ATT ma l'i rut b'iti mill·Parlament ta' 
Malta. 

ATI biex ikompli jt'menda I·Kuditi ta' 
Or,a llia;;oujuIli u Pro';" lIura Ci~ill, 
Kap. IS, 

ACT No. XII of 1985 

AN ACT enacted by the Parlia.ment 
of Malta.. 

AN ACT further to amend the Code of 
Or!;anlzalion and CI~1l Procedure, 
Chapter IS. 



A SS 

NaRl'I.ti '·bJnsens tieghi. 

(L .S.) A GATHA B UBARA 

President 

24 ta' Lulju. 1985 

An Nru. XII ta' 1·1985 

ATT bkx ikom pli jemtnda /-KodiCi fa' OrganiupuJoni u ProUduf/l 
(:ivili, Kap. IS. 

IL-PRESlDENT. bil-parir u l-kunscns tal-Kamra tad·Deput~tL 
imJaqqgfla r dan il-Parlament u bhawtofiUI. ta ' I-illef~. I'ta~ bliii dan 
li gej :-

I. (1 1 Dan I.An jiSla' jis.sejjall I·AlI 13'1-1985 I; ;cmenda I·Kociiti 
la' Organizza:ajooi u Prol:ed ura Civili, u ghandu jinqara u jiftiehern hag, 
waMa ma]·Koditi ta' Organizzanjoni u PrOUdura Civili . hawnhekk 
itjed 'il quddiem imscjjall "il-1iti prin~j pali". 

(2) Id«lispo:t.ivjonijiel la ' dan I.An ghandhom jibdew isehhu 
f'dik i l ·~mata li ]·Mini$tru respoll$llbbli glIall-gusliuja jista ' jistabbi· 
]ixxi b';lvvi:l: fil-Gazzetta. u jist£l'I.u jigu hekk $la bbi ljti dati differenti 
ghnt dispotiztjorujict different; Jew gl\algli.1.nijiet different; ta'dan I.Ate . 

2. FI-anikolu 46 tal-l igi priotipali miufiok il-kliem '1'lamsin lira " 
h I! fejn iinabu gl'l andhom jidl\lu l-kliem "mileju u bamsin lira 
Maltin". 

J. Fl-QX\ikolu 47 IlII-1iti priDei pali minflok il·klicm " bamsin lira ' 
gl'landhom jid/Uu I·k\iem Mmitejn u tamsin lira MaLtin". 

4. Fl-QX\ikolu SO IlII-1igi priDei pali minflok il·klicm '·tk n mill lira" 
gl'lllndhom jidlUu I·kliem "bames mitt lira MaLtin". 

Titoiu fil.qo.or 
1l ~idu fu·.ehJt 

E_ .... la· 
I_ olD 46 
~ ... 
IO"~ 

!;".me .... la· 
I ... nikolu . 7 
I.Il-Uii 
priDapali ......... 
! ... ni't oiu ~ 
taHili 
I'finatu. 



A " 
1Jmcn<l. la' 
l-arlikolu SI 
ta/-lip 
l'riot<ipoJi. 

£aM_ .. ' 
l...ul:oIu lU 
taI.J1ii 
prlnCpoli. 

Sootinuz;om 
la' l-utiko1u 
:00 Ial-liji 
....-.aJ'*li. 

TlIuIir .... 
'-ottil olu 152 
w-llji 
pr;..:;pali. 

.......... 
I ... rtikolu 
27' 1.].)i"; 
p,lnllp. Ji. 

"-""" ta' 
t .. rtil:oIu l16 
toJ-Iqi 
IriatiPllli. 

Emrnda ta' 
j·.,tikolu 3.lS 
IOJ.1itj 
priDI::ipoli 

T!IlIoir tao_ 
s..b-Ti .... lIT 
tal·TrtIu VU 
1a,.Taqlima I 
... ·T...,; K liob 
laJ.lIt;i 
~lp.H. 

Sottiluu;o.,; 
ta' 11I'Iit.oIu 
JI1 'aHii:i 
pn.t;paIi. 

5. F1-arlikolu 51 tal·ligi priocipali minflok il-tliem "lIeu milt lin" 
tull fcjn jinsabu ghlndbom jidhlu l-kliem "1Iames mill lira Mallin". 

6. Fis-subartikolu CZI ta' i-arlikolu 226 tal-lig; printipali minflok 
i14:1icrn "gba.'l,3t liri" ghandhom jidl\.lu l-ldiem "tlamsin lira Mallio", 

7. 
&ej: 

" Kif ... ,-­.;o..i ta' 
litl; 
dul;ul\i.i . 

Minnok 1·arliko]u 250 ra!·]igi prin~ipa1i gIIandu jidbol dan I; 

250. Bla ftsara glial tull dispotinjoni ohra ta!.ligi 
dwar i1-mandati in /OClllm j·dekI,l7.xjoni b'wiebed mil1-mezzi 
ImCmmijin n-artikolu 274, lista' ssir biss biwahha la' tit!u 
ei.ekuttiv,". 

8. L-anikolu 2$2 ta!·liii printipali gIIandu jig; mI'Iassar. 

, . It-paragratu (t) la' l-artikolu 274 tal-ligi principali ghandu jig; 
mllassar. 

tll. Fis-subanikolu (J) ta ' l-arutolu 276 tal-lig; principali minflok 
il-k liem Mgbaxar tiri" gllandbom jidhlu l-kliem ''hamsin lira Maltin". 

H . Fis-subanikolu (2) ta' I·.rtikolu 35S tal·lig; prin~ipali minflok 
il-k.liem "hamsin lira" gfla ndhom jidhlu J-kliem "milejn u llamsin lira 
Maltin". 

u . ls-Sui>TItJu III ta t-Tidu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Klieb 
tal-ligi prin<!"ipali ghandu jig; mhassar. 

Il. Minflok l-anikoJu 387 UlI·ligi prin<!"ipali ghandu jidllol daD li 
tej: 
-n_~ 
~imoat 10. 
bi .poijH; 
.. ·mho 
lido!> 
lHn&lIodat. 

387. (J) Ma jista' jigi etcgwi t ebda m.andal ;n lac/I'm, 
qabe! ma dak li jkon t~lab il-mandat ja8tui fidejn il-Marixllal! 
somma Ii tigi st~bbilit~ mi ll·Oorti. biell tinghata , bil_m= tal­
kalaier,liJI-persuna Ii kontriha jkun inb~reg il-mandat. gIlall· 
man tenimcnt tagllba ta' seOOI ijicm komprit il-jum ta' l-arrest; 
u I-ka luier m.a ghandull jirtievi liIl-arrestat qabd ma j tun sar 
dan id-depoli tu. 

(2) Somma daqs dik ta' hawn fuq gflandha tigi 
mqeglIda f idejn il·kaluier kul1 scoot ijiem bil.quddiem u mhux 
itjed tard minn nofs in·nhar la' \·ahllar ~rnata ta' toll peri­
jodu la' gimgba. Din is-somma gbandha tigi mogll tija 1i1l­
arrest~l. 

(3) II-MarixxaU u I-lraluier gllandhoro jagblll 
irtevuta ta' dak id-depotiru.". 



14. Mincu(ih W3ra I-paragr.lu Id) la' I-Itrlikolu 645 ta[-ligi prin­
~ipali ghandu jitdicd il-proviso li tej glial dak il-paragratu ; 

" Iida fuq talba lar-ReAislmlur, il.Qorti lista' r'kuli tIDien qabel 
i1-jum Ii ghalih tkuo giet .mhoUija l-ka wta, lordoa lill-peri li li jirri­
lamaw (ir-Registru ta' 1-i!tCSII Oorli ]..alti tal,kawta fiI-pusscss 
lagl\bom u li jibqgllu benvnhekk ghat-tmien iffiS5ltI rdak I-«dni,", 

15. Minflok is-wbartikolu (4) ta' I .. rt ikolu 702 U1l-ligi priotipali 
glIaodu jidlloi dan Ii tei: 

"(4) JekJi: il-parti, m5ejjlla &I'la5-§Ubi12joni. ma tidhiD: 
fil 'jum mogllli ghu-smigll al-kawt.a _ 

(a) il-kapitol i ki, ikunu aew imniiil in mi\l.Qorti ji tqiesu 
miSlqama, kc mm_il darba ma linj.iebx l'IIt;uni U1jba Ji minllabba 
fiha I·parti Ihn naqstl li lidller. rkull kawta barn minD hwia 
glial i.gumbl'llmeDt. jew tke«ija minn beni immobbli. rejn il­
prt:lenzjoni miAj uba quddi~m iJ.Qorti ma IkuM ta' aktar minn 
lIamsin lira Mahin; 

(b) il-Oorti tllalli I-kawh ~lIal darb'ohm, jell il-parti li 
ti llob is,subiujoni ma tirrinun;r;Ju gllall-istcss. fkull kawta 
s llal :igumbramenl Jew Ikoffija minn beni immobbli, Jew fein 
il.pret~nzjon i migjuba quddiem il-Ooni hija ta' iktar minn 
hamsin lira Mallin, u I.kapi loli kif ikunu Aew imnitilin mill­
Qorti jilqiesu mi5lqarra !;emm,,1 darba I'parti li tag:llha tintalab 
i5-subizzjoni. minghaj r ma linAie b mAuni tajba glial dak 
in-nuqqas, tcrga' lonqos li lidhet' fil 'j um li ghalih iI-Qorti tkun 
nalliel il·kawta ki f intqaL", 

16, Il-paragrafu m UlWubartikolu m la' l-artikolu 833 tal-lig; 
principali ghandu jigi mllassar, 

17, L-aniko[u 840 1IIl-ligi prinCi pu.1i g,IIandu jip emeodat kif 
tei; 

(a) fiHubarti!;O[ u III lieg,llu, il-kliem ", u ta- arrest fuq SWlpell 
ta' lla rba" gllanilhom ji tllll$!iru; u 

(b) minfJok is-subart ikoli (3) 11 (4) tiegllu ghandu jidbol dan 
li tej: 

"(3) Ma jista' jigi mabruA ebda manda l ta' qbid, ta ' 
sekwcslru Jew la' impediment tas~far. biex jitqieglldu flt-tgur 
jeddijiet Jew prelen~jonijiel komra ]-peT5tlni msemmijin fi l­
paragrafu ia) IIHll banikolu (4) ta- daD l-*niko]II, J-anq31 ebda 
mand~1 la' im~dimenl taHafar bie~ jilqieglldu fit-tgur }eddi­
jiel Jew prt:lenzjonij iel konlTa persuoi m:semmijin fiI-paragrafi 
(bl u (~) ta- l·isleS!! subartikolu , 

(4) Il'persuni li gIIalihom jin efNi Hiubarl iko[u (3) 
la' dan ],artikolu huma: 

ia) in' fl IeS lal,foni armati ta' xi pajji! jew dawk ta ' 
~i baslimenl li jkun mikri glial kollox fis-servw. U11.Qvcm 
la' Malta meta dawn in'flie& ikunu jimabu f'dawn iI­
Gtejjc:r Jew fl-ibttra ta' dawn j],Gtejjc:T ma l'forn jew 
bastiment li miegllu jkunu jagllmlu; 

(bI iI-kaptani, il,batlrin, jew nies ollra tal-balIar 
ingaggati regularmenl, mela I-oostiment li jkunu fuqu 
ngagg3ti jkun irei.eva !-ka rt; lauaf. r; u 

A 87 

El_ la' 
!'&rtilolu t;.I, 
tal'!iii 
priDcipooli, 

F <la ta' 
I-anikolu 702 
tal,lij:i 
priooOipooli, 

Emead. ta' 
hrtlkolu IU 
tal'lip 
prWlpoll. - .. t,ot$:oIu J40 
Ial,llt! 
priDti..-ll. 



A SS 

- .. 
I ... rtilol • • SI 
Ill-tit! 
.... i..tipOii. 

Emend . .. ' 
I·.,moln 16' 
lal-liii 
II'"dIa pali. 

r d ' .. • 
l·&rt~ Il9 
Ial-Iiji 
lI'"i .... ,..6. 

Emcn<la la' 
' · .. (j~OI" 871 
lol-liti 
.... intip.oli. 

:tl<d. la' 
utit olu idid 
171 ... rnaHiij 
priat;palL 

(t. l·i n~inieri ta' kul! grad. H jkunu fiHel'Vizz ta ' 
bastilllCnl ta' J-islim. 

(S) l a) Kemm-il darba Jig i mall.rug u eugwil. 
kon lra l-liti mandal konlra \\'ahda mill.pelluni bawD fuq 
imsemmija, jiSla' jigi mitlub li jilnehha I-istess mandat u lull 
hap Ii tlun s.arel b'eickuzzjoni liq;l'Iu bi11i b'ri l.:oll li jaghmel 
ghaldaqsheH, juri r-ratuni li glta lilla m.a Max laM dak il, 
m.ndat, bil.men ta' eenifiht. dokument )ell' prova ollra ta' 
sodisfanjon ta' l-lmhal1d tew Majistra l li jkun baret; il­
mandat : 

(b) 11-l'Iebien ta ' penulUl mill·mandat jista' 
jinla1.h ul.:oll bil·mod kif jingnad hawn fuq mitl.uffitjai 
kmandant ta l-bastiment li fuqu \·pertuna tklln ingaWta. jell' 
mi ll .uffi tja l kmandant ta\·forzi. ri amen! jell' lal·kumpanija li 
mashhom tkun taghmel dik il·persuno. jcw minn kull owtoria 
obra jcw uffitjal superjuri mililori. na Ya li )ew tal·foni ta' 
l..ajru .". 

la. fl..artikolu 8~ I tal-liAj printipali minnok il·klicm "gb.a~ar 
liri" ghandhom jidhlu I .... licm ''hamsin lira Malt in··. 

19. Fl..artikolu 864 tal·lj~ printipaJi mintlok iJ.klicm "£20" 
li hemm fin·nota marginali li hemm shalih u l..Jtlicm ~miu lira" li hemm 
fi s-subartikolu (I) ticgl'lu gl'larul hom jidhlu J·kliem " Lm2SO" u "milejn 
u l'Iam$in lira Maltin" rispcUivament. 

20. FiKUbanikolu 0) la ' ]·artikolu 869 tal·Ji gi printipali minflok 
il·klicm "milt lira" ghandho:n jidhlu \..lr::llem " mite)n u hamsin lira 
Maltin". 

21. Minnok il·kliem "mitt lira" H hemm n-artikolu 87 1 taJ.liAj 
printi pa li. gl\.andllom. jidhlu l-k liem "mitejn u hamsin linl Maltin". 

22. Minnufih wara l-anikolu 871 tal.liAi prinapali gI'Iandu jitdiro 
l..a rtikolu gdid Ji gej: 

".II·pan; 871A. (]) Bla hsara glial kull jedd ichor taht din il-liAj 
U kon"" jew taht ~i l i~ ol'lra. i!·persunH li kon tra taghha jew kontra :eM, Jt~l-bastiment taghha mandal ta ' impediment ta$-$.1far ikun ......:.c inl'larcg. tisla ·. taghmcl rikors lill·Qorti li lol'lmg il.mandat rejn 
\iota' lidoh 1i I-mandat j~i rcvokal &hal ~i waMa mir·ragunij ict li ...-1 gejj in : 
lit ..... "*' la) li ~i walKla mi ll·kundin jonijiel mcl!tic~ bil· 

liAi gha ll.h rug tal-mandal Ill-fall m'ghadhicx tetisti; -
(bl li garanzija x;erqa gIIaHodisfazzjon tal-prelCn· 

Ijon; tal·persuna li fuq lalba lag.llha jkon inhareg il· 
mandat tilita' tinkiseb jcw bil-bru! ta ' xi all k::a.WlClalorjU 
iellQr jew xon'ohra ghU-sodisfaujQlI tal.()orti; Jew 



(C) li m·kat ta' mandat la ' impediment t.u-safar 
konlra persuna ;Ckk dik il-pcrsuna jinhli~ilha tit1aq minn 
dlIwn il.(i1ejjer glial tura jew aneflzjoni medita, u fejn 
fMchma tal.Qorti hemn> Cirkostanzi serji u spc:tjali 1i ji~­
austifikaw Ji dik il·kUrd Jew allenzjoni tiltie1\cd barm 
minn dawn il-Gtcjjer. 

(2) IJ.Qorti gIIandha tappunla r.rikon gIIas-smigll 
fi ;!mien etbat ijiem mill·prctentata IIIr·rikors imsemmi fis­
,ubartikolu m ta' dan I-anikolu_ 

(31 Kopja tar-rikors gl'lanllha tigi ootirlkata lill­
persuna Ii fuq ta lba tag/lha jkun inl'lareA il·manllal li glIandha 
mhu~ jk tar ta rd miIJ-jum $tabbilil glILHllli&ft, tar-rikors 
liddikjara r-raA:unijiet tagl'lha. ;ckk itollba, ghu. dik it-talba 
m'glIaodhiex lig; milqugha. Fin 'nuqqas ta' dik klpPOtiujoni 
I·Qoni al'landha lilqa' t-!alba. 

(4) Wara Ji lisma' J-partijiel, il-Qoni ghaodha 
b'digriet scparat li jista' jingJ\ata ill camera, jew tiChad ir·rikors 
jew lilqa' t-Ialba fir·rikars lallt dawk il·kondizzjonijiet Ii 
jidhrilha ~icrqa u rkat li jaqa' tahl iJ·paragratu (C) In.lub­
anikolu (I) la· dan l-anikolu [·Qorti gl'laodha lordna I; 
I-UffiCjll Ill-PaMaporti jirrislring; l-paMllpon tar-rikorrenl 
glial dawk il-pajjifi fejn d ik il·kura Jew attenzjoni medika 
gllandha tittiched. 

(5) DigTiet li jilq. ' rikon imscmmi rdaJl I-artikoJu . 
ikun finali u irrcvokabbli. u eMa mandal ta' impedimeJlt 
la5-safar ma jista' jinl'larc!! biex jiuarantixxi l-istess preten· 
sjoni kontra I-persuna li kontra taghha I·mandal hekk revokat 
ikun inl'lare/!, mill-persuna li fuq talba tagllhll dalr.: iJ·mand8t 
ikun inha re/!. kcmm·il darba fir·rikors gIIal1-hrua ta' dak j[. 
mandat /!did ir.rikorrent ma jidd ikjaraJ[ 1i jtunu nqal~l'Iu 
6rkostan~i minn mela gie revolcal il-mandal la' qabel , li ji~· 
~uslifi1aw i~hrug la' maT1da l gelid. u d-dispotinjonijiel I, ' 
dan l-artikolu gh.andhom. ma' dan. japplikaw ghall-man(\.al 
mal'lru~ fuq il-bati ta' dak ir·rikon .... 

23. Is-Sub-Titlu VI tat·Ti\1u VI tal·T ielel Kl icb tal-lig; priocipali 
gl'landu ji thassar. 

24, Fit.test Malti ta' I .arti~olu nil \.al·l ig; printipali, minflok il· 
k1iem Micw jck.l:: ebda. persuna jew persuni kif ill15Cmmija ma jkollhom 
dik i1-pcrsooalitl turidika distinUo" !bandhom jidblu I-klicm ··tew jekk 
ebda peT$UDII j.ew persuni kif imSt'mmij' ma jlrunu IllO%I'Itija d;k ir-rap­
preteotanza guridib", 

15. (I) Bla llsara gbaHubartikolu (;!j Uo' dao l-artikolu.l-emendi 
maghmula b·dan l-Att barra dawt milquta bl-artikoH 9, 16 u 18 
m·glIandhom~ japplilr.:aw dwar ~i kat li jkun pendel1 ti quddicm iJ.Qrati 
qabel iJ·bidu fis-sehh la' dan I·At!. jew gtlal xi maodat jew proroga 

A " 

"""" -Suit-Tltlu VI 
1Ot·T$ltu vt 
tat·'odd 
Ktieb tal·~ii 
printlpOli. 

Emcod.a ta' 
)· ... i.totu 'I2ll 
t>l·Up 
ptintipoti. 

Di..p"·i.n,...,i 
!nU>tioo<jo. 



A '" 

tiegliu. li jl.:.unu dj~ gcw ippn:tcntali fir·Regislru tal.()onj qabel il-bidu 
fi$-se1iJl la' dan J-AtL 

(2) RI·kat ta ' impediment taHIIfar li jkun ghadu }ie l\h m.l-bidu 
flS-5l:li1i ta' dan I·An. ebda proroga kif provdut lain iHuban itolu Q ) ta' 
l-anikolu 874 taW;!i prin6pali rn. tista ' ringna1l meta l.,amlIlOll l 1111-
kmiiru jcw prelensjoni jlrun inqas minn mitejn u ha ms;n lira Maltin. 

Mglloddi miU·Kamra tad-Deputal; fl$oScduta Nru. 267 la' 1· 10 ,a' Lulju. 1985. 

c. Mmuo 
Skrivan ta/-Kamra lcul-Depmali 



A " 

I assent. 

(L.S.) 

24th July. 1985 

ACT No. XII of 1985 

AN ACT IUr/ha /0 fUTI#lfld rh~ Cod~ 01 Or,an11lOfion and Civil Procr­
dUff. Cop. H. 

BE. IT ENAcrED by the PJaidenL by aod with the advice aod 
COll!len[ of the House of Represenl8.tives. in tliliI presen[ Puli.ament 
.ssernbled. and by tile aulhority of the same, IU follow$:-

1. (I) Thill Act may be cited u the Code of Organisation and 
CiVIl Procedure (Amendmenll Act, 1985. and shall be read and 
COllStrued u one with the Code of Organisation and Civil Procedure. 
hereinafter referred to as "the principal law". 

(2) The provisiOT\l of this Act sball come into fOlC'C on IUCh 
date as the M inister tt:Sponsible for justice may by notice in the Gazette 
appoinL and d ifferent dates may be so appointed for differen t provisions 
or for different purpDICI 01 this Act. 

:. In lOClion 46 ol the priQCipal Jaw for the words "fifty pounds~ 
wherever they occur then: sh.n be 5IIbstiluted the wOl'd$ "two hundred 
and rlfty Ma.llCIC Jiri H

• 

J. ht 5OCIion 47 of the principal law for the word. '"fifty pounds" 
there shaJ l be subltituted the words "two hunder<! and fifty Malte.Y Hri". 

... In section 50 of the J?lincipal law tOl: the word. '" three huodrod 
pounds'" there thall be substituted the words -rive hundred Maltese 
liri". 

"-.... _e of 
~"4/i 
.~ 
princ:i.,.1 low. 

Am.nd..-t 01 
oectioo 47 
.~ 
pr""'..-I I . ... 

................ e ol. 

-""~ .~ 
pr inc:i..-I I . ... 



A 92 

Ammd""'n! of 
_i"" 51 0' ~ 
p,iDCipal law. 

Amendmtfll or 
section 226 
of the 
priDcipal I .... 

Substitution 
,,/ IleCtioD 
250 0/ tbe 
principal low. 

Deletion of 
_ti"" m of 
the principal ••• 
~dment of _on 21~ 
0' ~ 
principal la .... 

Amendment of 
oection 2'n'i 
of the 
principal la •. 

Am.nd ..... nl of 
k<:tu,n H' 
of the 
princiJ';l.1 I ••. 

Itopn] of 
Sub-TiU. III 
of Ti~. VII 
of Pan I of 
Book Sec:ood of 
!be priDcipa l ... 
Substitution 
of ooctioD 387 
of the 
principal I .... 

5. In section 51 of the principal law for the words "three hundred 
pounds" wherever they occur there shall be substituted the words "five 
hundred Maltese liri". 

6. In subsection (2) of .5Cclion 226 of the principo\ law for the 
words ·'ten pounds" there shall be substituted the words "fifly Maltese 
liri", 

1. For section 250 of the principal law there shall be substituted 
the following: 

"MO<I. of 250. Saving any other provision of the law in rcsIXX' t 
enfor<:<mtnt of warrants in factum, cxeeution by any of the means men­
of tioned in section 274 mav. be issued cnly in virtue of an c:<ecu,r.. 
,;\.1.... ~xeeutive title.". 

8. Section 252 of the principal law shall be deleted. 

11. Paragraph (c) of section 274 of the principal law shall be 
dele ted. 

10. In subsection (l) of sectiOn 276 of the principal law for the 
words "ten pounds" there shall be substituted the words "fifty Maltese 
lir;". 

11 . In subsection m of £ection 355 of the principal law for the 
words "fifty pounds" there sha ll be substi tuted the words "two hundred 
and fifty Maltese Eri". 

12. Sub·Title 111 of Title VII 
principal law shaH be repealed. 

of Part I of Book Second of the 

13. For section 387 of the principal law there shall be substitu ted 
following: 

~M~ 

-" ,", 

expo".. <>f 

~~" 
demandin; 
iun< of _0' 

387. ill No warrant in factum shall be executed un­
less the person deman-ding the issue of the warrant shaH have 
first delivered to the Marshal a sum. to be fixed by the 
Coun. 10 be given, through the gaoler. to the person against 
whom the warrant has been issued in respect of his mainten­
ance for seven days, including the day of apprehension; and 
the .e;aoler shall not take the person apprehended in custody 
until such deposit is made. 

(2) A like sum shall be deposited in the hands 
of the gaoler every seven days in advance and not la ter than 
twelve noon of the Jasl day of each weekly· period. Such sum 
shall be immediately delivered to the person apprehended. 

(3) The Marshal and the gaoler respectively 
shall give a receipt for the said deposit. ... 



14. Immediately after paragraph (d) of section 645 of the princi­
pal law there shaH be added lhe following proviso thereto: 

A 93 

" Provided lhat 3t Ihe request of the Registrar. the Court may princip;.! la,.., 
at any lime prior to the date of sucb adjournment. order the refer~ 
to return the records of the cause Ihat are in their po<session. to the 
Registry of such Court thrre to remain for such time as shall be 
speci fied in that order .... 

15. For subsection 14) of section 702 of the principal law there 
shall be substituted the f~l1owing: 

"(4) If the parTy 10 whoK oallt reference i. required fai l. 
10 appear on the day appoin ted for the Irial -

16. 
law shall 

(al the questions as laken down by lhe Court shall be 
docmed to be admitted. unless good cause is shown fur his 
non-appearance, in any case other than cases for ejectrnenl 
or eviction from immovable properly. in which the claim 
before the Cuurt does not e ~cced the amo"nt of fifty Maltese 
liri; 

(b) the COUrT shall adjourn the trial. un less the party 
ma~ing the reference renounces thereto, in any case for eject­
ment or eviction from immovable property or in any case in 
which the claim before the Court exceeds the amount of fifty 
Maltese liri. and the questions as taken down b~ the Court 
shall be deerued to be admitted if the party to whose oath 
reference i~ required, withoul good cause being shown for hi. 
non-appearance, fai ls again to appear on the day to which the 
Court has adjourned the case as aforesaid." . 

Paragraph iD of snbsection 
be repealed. 

(]) of section 833 of the prindpal 

17. S<=elion 84{) of the principal law shall be amended as follows : 

(a) in subsection (I) thereof Ihe words"or any medilalio fugae 
warrant" shall be deleted; and 

(b) (or subsect ions (3) and (4) thereof there shall be substi," t­
<Yl the following: 

"(3) It shall nOl be lawful 10 issue any warrant of 
seizure, gamishec order, or warrant of impediment of depar­
ture, in security of any righ t or claim agains t any of the 
persons mentioned in paragraph (a) of subsection (4) of this 
section, or any warrant of impediment of departure in securi­
ty of any right or claim against any of the persons mentioned 
in paragraphs (0) or (Cl of the said subsection. 

(4) The pers.ons to whom subsection (3) of this section 
refers are: 

(a) any person belonging to the armed forces of 
any country or any person belonging to any vessel whollv 
charlered in the service of the Government of Mal ta if 

" mOl>l!me", of 
_tion 702 

0"'" principal 1>."'. 

_'" _lion 8)3 
of lbe 
prl!ICl~ ltw. 

Amend",..,l of 
ooctiOD 840 0' .. principal I . .... , 



A " 

AmcDdmcD' of 
-0- 151 .. ~ 
.... iacipOl law. 

A~tot 
..aion 864 ... , 
p:iftdpol I .... 

Amendment of 
...,..,., 169 .. ~ 
priDcipo.l I .... 

Amendmen. of 
oecti"" 871 ... , 
priDcipo) law. 

AdditiOll of 
DeW __ 

171A to tbo 
priocipol ..... 

such person is in these Isl.od! or ia tbe walcn; of these 
Illandl with tbe force or \lQK1 10 which be belongs; 

(b l aoy m.lIk:r • .sc"mao or other pcl1iOD regularly 
cnrolled. if the ship 10 " 'hich be bc:longs has obtained 
ha clearance; and 

(cl any cngi.nc:eT of any rank. employed OD any 
steam vessel. 

(5) (a) If any NCh warrant or order hu been unduly 
issued and carried into effect agai!l$l. any of the pc:rsons above· 
mentioned. it shall be lawful to ootain the re\C;Mion of tl1c 
waTJ"lUlI or order or of anythina done thereuu(kr by making 
an applica lion to that effect stating Dill the cause for his 
cxcmplion, and producing in support thereof any certificate. 
document. or otm evidence to the satisfaction of the J udge 
01'" Magistrate by whom the warnot or order wo iSS\ICd. 

(h) The release of the pc:rson from the warrant or 
order may also be appli.ed for as afores.aid by the offICer 
commandioa the vessel OD which such person is enrolled, or 
by the offiter commanding the force, the regiment or the 
company to which such person belOllgs. or by any other 
military, naV1lI or .irforec au thority ,", 

111. In llCClion SSl of the princi~I Ia ... for the words "ten pounds" 
there shal l be rubitituted the words Wfifty Mal leae Iin", 

19. In section 864 of the principal law lor I.hc words w£20" 
appearing io !be marginal nOle thereto and the words "onc hundred 
pounds" in subse<:lion (1J thereof there aiulU be JUbatituled the words 
"Lm2S0" aod "two hundred and lil ty Maltese liri" rt:Spc:ctively, 

20. In subsection (3) of section 869 of the principal law for the 
worth "onc hundred pounds" there ,hall be substituted the wonh "two 
hundred and fifty MaJleIe liri". 

2t. For the words "one huodred pounds" in section 871 of the 
principallaw. there shalJ be substitu ted the words "two hundred and 
fifty Maltese lin". 

22. Immediately atler section 871 of the principal law there shall 
be added the following new section: 

._, .... ' .­.­;,ios!J<d 
may apply 
(or ill -

87 1A (I) Without prejudice 10 any other right under 
thi5 or any otl!eT law, the person against whom or against 
whose ship a warraot of impediment of departure hu beeo 
issued, may, make ao application to !be Court issuing the 
warrllot pr1lyiog that the warrant be revoted on aoy of the 
following grounds: 

la) that aoy of the conditions requested by law 
for !be ii.we of !be warrant does DOt in fact IUbsiR; 



(b) that other adequate se~urity for the satisfac­
tion of the daim of the person a t whose requc:st the 
warrant was issued is aYaitable either by the is.ruc: of 
lIoy other precautionary aCt or olher.',ise to the (latisfac­
lion of the Court; or 

(c) Ihal in the case of a warrant for the impedi­
ment of departure of a person that such person requires 
to leave these islands for medical treatment or allentioll 
and where in the opinion of the Court there are serioU5 
and special circumstances that justify Ihat such treallllcnt 
or allelllion be obtained outside these Islands. 

(2) The Court shall appoint the appii(:alioo for 
bearing within four days of the filing of the application re­
ferred to in sub5cct ion (I) of Ihis section, 

(3) A copy of the application shall be IICrved on 
the person at whose request the warrant was issued who shall 
IlOl Ialer than the day filCe(\ for Ihe hearing of the application 
state his reasons, if any. why such request should nol be 
acceded to. 10 default of such opposition the Court shall 
accede to the request. 

(4) After hea ri ng the parties. the Court shall by 
a separate decree which may be given in camera. either reject 
the appl ication or accede to the reque:st in the applicatioo 
under tha;e conditions which it may deem fit and in a ease 
falling under paragraph (c) of subscetiotl (1) of this section 
the C!)I!f\ shall direct tht tl!': Passport Off'l«r shall rcstricI 
the passport of tbe applicant 10 tho!;c cotlntncs where 5lICh 
medical treatment or atlcnl ion is to be obtained. 

is) A decru ncreding to an application referral 
to in this section. shall be final and irrcyocablc. and no 
\\'3rratlt of impediment of departure may be isst.'ed in securi· 
ty of the same cla im against the person against whom the 
wamlnt so revolr::ed \\'35 is4ued. by the person at whOtiC re­
quest such WBmlnl had ~n issued. unless in the application 
for the l!sue of such new warranl the appl icanl docla res that 
circumstances hayc arisen silKC the revocation of the previous 
warrant. wltich jllStify the issue of a new warranl .• nd lhe 
pfDvUions of tht. -'lion sha ll tbenupon apply 10 lhe warrant 
issued on the basis of such application.". 

23. Sub-Title VI of T itk VI of Book Third of the principal law 
shall be repealed. 

A " 

R.puJ or 
s..~Ti ~. VI of 
T1\Jo VI of _ ninI of 

tbo priadpal 
I ..... 

24. Ill: the. Maltese leXI of $celion 928 of the principal I.w. for "' __ 1 of 
lhe w~ ."Jew ]ekk.ebda ~na. i~ persuni kif imsemro ij' ma jkol. -cloa a 
lhom ddr lliJel'lOnahlA tundlb dlSlIncaH tbere shall be .rubstiruted the of l~~ 
words Jew. je~k ebda pcrsuna Jew pcrsuni Jeif imsemmija rn. jku:o u pr]..,;",,1 I ..... 
IIlQg11ti1' dilr::. Ir-flppreienlanu tlIridika.". 



A % 

TranoiloCjl 
provisioD. 

25. (I ) Without prejudice 10 subsection (2) of this section. the 
amendments made by this Act other than those effected by sections 9. 
16 and 18 shall not apply in respect of any case which was pending 
before the Courts before the coming into force of this Act. or to any 
warrant or extension theroof, which is already filed in the Registry of 
the Court before the coming ;nl0 fo"e of this Act. 

(2) In the case of a warrant of impediment of departure 
whiCh is currently in force on the coming into force of this Act, no 
extension as provided for under subsection (2) of sec tion 874 of the 
principal law shall be granted where the amount of the debt or claim 
is less than two hur-dTed and fifty Maltese liri. 

Passed by the House of Representatives at Sitting No. 267 of the 10th July. 1985, 

C. MrFSuo 
Clerk to the House of Reprcsentatil)e$ 

DANIEL M1CALLEF 

Speaker 

10"-" .. ;~T .. m.. .... ~ " """10 ,..~ ~ <I .. 101< ",,' . D<_ K_ 
"._b II-hwo_ "'~ _ """"" .. ,0. a._., I'ri.fi"" "" .. 

Prezz 4<: - """ f< 


