
Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta, Nru. 14.728. ll ta' Frar, /987 
Taqsima C 

-----------------------------------------------------------

Nru. 178 
11. 2. 87 

MALTA 

KAMRA TAD-DEPUTATI 

ABBOZZ ta' Ligi mressaq mill-Otlore­
Voli Joseph Cassar, M.P., Deputat Prim 
Ministru Anz.jan u Ministru tal-CUstizzja 
u Affarij ict takParlarnen! u moqri ghall­
Ewwel darba fis..Seduta ta' 1-4 ta' Frar, 
l987. 

ATT biex ikbmpli jeblenda 1-0rdinanza 
ta' 1-1959 dwar 1-Gliajnuna lill-lndus­
trji. 

f>. MusCAT TaRRIBLLE 

A gent Skrivrm ta/-Kamra tad-Deputali 

HOUSE OF REPRESENT A TIV~S 

A BILL introduced by the Honourable 
Joseph Cassar, M.P., Senior Deputy 
Prime Minister and M inister of Justice 
and Parliamentary Affairs and read the 
First time at the Sitting of the 4th Februa­
ry, 1987. 

AN ACT further to amend the Aids to 
Industries Ordinance, 1959. 

P. MuscAT TsRRIDttE 

A cting Clerk to the House of R epresentatives 



ABBOZZ TA' LIGI 

msejjali 

ATT biex ikompli ;emenda l-Ordinanza ta' 1-1959 dwar 1-GI'iajnuna 
lill-lndustrji. 

. lL-PRESIDENT, bil-parir u 1-kunsens ta1-Kamra tad-Deputati. 
1.m.laqqgl1a f'dan ii-Parlament, u bl-awtorita ta' 1-istcss, hareg b'ligi dan li 
geJ :-

. 1. (J) Dan 1-Att jista' jissejjah 1-Att ta ' J-1987 li jemenda 1-0rdi­
~a~za ta' 1-1959 dwar 1-Ghajnuna lill-Industrji, u gtiandu jinqara u 
11ft•ehem li.aga wanda rna' 1-0rdinanza ta' 1-1959 dwar 1-Ghajnuna lill­
lndustrj i, hawnhekk izjed 'it quddiem imsejjha "1-ligi prinCipali". 

(2) fd-dispoiizzjonijiet ta' dan 1-Att ghandhom jitqiesu li 
dalilu fis-selih fl-J ta' Jannar, 1987. 

2. L-artikolu 2 tal-ligi princirali gllandu jigi emcndat kif gcj: 
(a) fis-subartikolu (1) tieghu, minnufib \\ara t-tifsira 

"gnaj,mna" gli.andha tidliol it-tifsira gdida H gejja: 
ta' 

" "Ministru" tfisscr il-Ministru responsabbh gl'iall-indus­
trja;"; u 

(b) is-subart1kolu 13) taghha ghandu jithassar . 

c 257 

Titolu fil-qosor 
u bidu fis-selih. 

OrdiDanza 
XXI A ta' 
1-1959 

Emenda ta' 
1-artikolu 2 
tal-ligi 
principali. 

. 3. Minnufih fit-tmiem tas-subartikolu (5) ta' 1-artikolu 6 tal-ligi Emeoda ta' 
Pr · · 1-artikolu 6 

mctpali gbandu jizdied dan il-proviso 1i gej: tal-Jigi 

"Ji:da dak il-perijodu ta' scntejn jista' jigi estiz ~11~1 J>?r!jodi 
~nra, li kull wiehed minnhom rna jeccedix sentejn, ktf JI-Mm•stru 
Jtsta ' ghall-espansjoni ta' 1-industrja, jiddeciedi.". 

. .~: \]-ewwel proviso li bemm gnas-subarti.kolu. (J) ta' ~;artikolu 6A 
~~l-lig, prmCipali minflok il-kliem "jew sa tlett snm wara gnandhom 
Jtdl\lu 1-kliem "jew sa hames snin wara". 

prinCipaJi. 

Emenda ta' 
1-artikolu 6A 
taHigi 
prinCipali. 



c 258 

Emeoda ta' 
1-artiko!u 6B 
tal-ligi 
principali. 

Zieda ta' 
1-artikolu 6E 
gdid mal-ligi 
prinCipali. 

Emenda ta' 
1-artikolu 7 
tal-ligi 
principali. 

Emenda tar­
Raba' Skeda 
li tinsab 
mal-ligi 
prinCipali. 

5. L-artikolu 6B tal-1igi principali gnandu jigi emendat kif gej: 

(a) fi s-subartikolu (1) tiegnu rninflok il-kliem " tigi finaozjata 
cspansjoni fl-investiment kapitali tal-kumpannija biex ii.Zid il­
produzzioni taghba ta' oggetti ghaJI-esportazzjoni jew glias-sostituz­
zjoni ta' 1-importazzjoni," ghandhom jidhlu 1-kliem " jigi finaozjat xi 
progett tal-kumpannija kif dan ikun gie a pprovat mill-Korporaz­
zjoni"; 

Cb) fil-paragrafu (a) tas-subartikolu (2) tiegliu minflok il-kliem 
"tnax-il xahar" ghandhom jidhlu 1-kliem "erbgha u ghoxrio xahar"; 
u 

(c) fil-paragrafu (b) tas-subartikolu (2) tiegliu rninflok i1-kliem 
"tliet snin" gliandhom jidlllu 1-kliem "hames snio". 

6. Minnufih wara 1-a rtikolu 60 tal-ligi principali ghandu jiidied 
1-artikolu gdid li gej : 

"6E. (]) Meta !-President jidhirlu wara li jikkonsulta 
lill-Korporazzjoni, li r-riservi tal-profitti akkumulati jew parti 
minnhom f'xi snin partikolari, li industrjalista li jkun kumpan­
nija kif imfissra fi-Att ta' 1-1948 dwar it-Taxxa fuq I-Jncome, 
ikun uza bl-iskop esklusiv li jiffinanzja xi progett tal-kumpan­
nija li jkun gie approvat mill-Korporazzjoni, u jkun inghata 
avvii ta' dan 1-investiment lill-Kummissarju, i)-President jista' 
jaghmel ordni illi, bla hsara ghat dawk il-kondizzjonijiet li hu 
jidhirlu xierqa u 1-kundizzjoni li dawk ir-r iservi tal-profitti ak­
kumulati jew parti minnhom gew fil-fatt utilizzati ghall-iskopi­
jiet li kienu gew investiti l!naJihom u b'mod konformi mal­
kundizzjooijiet kollha ta' 1-ordni. dawk ir-riservi tal-profitti jew 
parti minnhom ta' snin partikolari jigu ezentati mid-dispo:iiz­
zjon ijiet ta' 1-artikolu 16 ta' 1-Att dwar it-Taxxa fuq l-lncome. 

(2) Ma gl'iandu jsir ebda ordni taht is-subartikolu 
([) ta' dan 1-artikolu dwar xi profitti taxxabbli f'ide.in il-kum­
pannija dwar xi sena ta' stima qabel dik li tibda fl-1 ta' Jan­
nar. 1984. 

(3) Gnall-finijiet ta' dan 1-artikolu meta 1-Kummis­
sarju ikun ippermetta li 1-qliegh jew il-profitti ta' industrjalista 
iinhadmu gliall-fin ijiet ta' 1-Att ta' 1-1948 dwa1 it-Taxxa fuq 
1-lncome. fuq id-dhul tas-sena li tintemm f'data fis-sena li tigi 
minnufih qabel is-sena ta ' stima hlief gnall-31 ta' Dicembru, 
dik is-sena gfiand ha titq ics li hi s-sena minnufih qabel is-sena 
ta' stima.". 

7. Fis-subartikolu ( l) ta' 1-artikolu 7 tal-ligi principali minflok il­
kliem "izda b'dan illi ebda oggett rna gllandu jigi importat" . ghandhom 
jidhlu 1-kliem "kif ukoll oggetti ghandhom jigu mportati". 

8. Fir-Raba' Skeda, fil-paragrafu (i) taghba, minflok il-k.liem 
''matull-ewwel tliet snin" gliandhom jidnlu 1-kliem "matull-ewwel hames 
snin ". 



9. Minflok il-Hames Skeda li tinsab mal-ligi principali gtlandha 
tid11oll-lskeda Ji gejja: 

" IL-HAMES SKEDA 

!Artikolu 6B) 

Tnaqqis ta' Taxxa ta' Kumpamzija 

Proporzjon Ia' !·income 
Ia' Kumpannija mwarrab 

kuU ammont 

Gttanijiet u Ragunijiet 

Tnaqqis fir-rata ta' 
taxxa li xort'ohra 

tkun taxxabbli 

bi 17c5.". 

G - 259 

Sostituzzjoni 
tal-lta.mes 
Skeda ll 
tinsab 
mal-ligi 
principali. 

L-Ghan ta ' dan 1-Abbo:zz huwa 1i jnaqqas l-am mont ta' dhul ta'xxabbli fuq profitti 
~warrbin mill-industrji sabiex jergghu jigu nvestiti. blia]a incentiva sabiex tigi generata 
1ktar attivita industrjali 11 impiegi. 



c 260 

Short ti tt.c 
and 
commencement. 
Ordinance 
No. XXI A 
of 19S9 

Amendment of 
section 2 
of the 
principal law. 

Amendment of 
section 6 
of the 
principal law. 

Amendment of 
section 6A 
of the 
principal law. 

A BILL 

entitled 

AN ACT further to amend the Aids to Industries Ordinance, 1959. 

BE IT ENACTED by t!he President, by and wlth the adivce and 
consent of the House of Representatives, in this present Parliament 
assembled, and by the authority of the same, as follows:-

1. (1) This Act may be cited as the Aids to Industries Ordinance 
(Amendment) Act, 1987, and shall be read and construed as one with 
the Aids to Industries Ordinance, 1959, hereinafter referred to as "the 
principal law". 

(2) The provisions of this Act shaH be deemed to have come 
into force on the 1st January, 1987. 

l. Section 2 of the principal law shall be amended as follows: 
(a) in subsection ( 1) thereof. immediately after the definition 

of "aids" there shall be inserted the following new definition: 

" ''Minister" means the Minister responsible for 
industry;"; and 
(b) subsection (3) thereof shall be deleted. 

3. Immediately at the end of subsection (5) of section 6 of the 
principal law there shall be added the following proviso: 

'·Provided that such period of two years may be extended for 
further periods, each not exceeding two years, as the Minister may, 
for the expansion of the industry, determine.". 

4. In the first proviso to subsection (l) of section 6A of the 
principal law for the words "or within three years thereafter" there 
shall be substituted the words "or within five years thereafter". 



S. Section 6B of the principal law shall be amended as follows: 

(a} in subsection (I} thereof for the words "expansion in 
the company's capital investment so as to increase its production 
of goods for export or for the substitution of imports" there shall 
be substituted the words "any project of the company as shall 
have been approved by the Corporation"; 

(b) in paragraph (a) of subsection (2) thereof for the words 
"twelve months" there shall be substituted the words "twenty-four 
months"; and 

(c) in paragraph (b) of subsection (2) thereof for the words 
"three years" there shaH be substituted the words "five years". 

c 261 

Amendment of 
section 6B 
of the 
principal Jaw. 

6. Immediately after section 6D of the principal law there shall be Addition of 
added the following new section: new section 

6E to the 

"6E. ()) Where it appears to the President after 
consultation with the Corporation, that the accumulated 
reserves of profits or part thereof of particular years, 
which an industrialist being a company as defined 
in the Income Tax Act, 1948, has utilised for the exclusive 
purpose of financi ng any project of the company as shall 
have been approved by the Corporation, and notice of such 
investment was given to the Commissioner. the President 
may by order di~ect that, subject to such conditions as he 
may consider proper to impose and to the condition that such 
reserves of profits or part thereof have in fact been utilised for 
the purposes for which they were invested and in compliance 
with all the conditions of the order. such reserves of profits or 
part thereof of particular years be exempted from the provi­
sions of section 16 of the Income Tax Act. 

C2l No order sha ll be made under subsection (1) of 
this section in respect of any profits chargeable in the 
company's hands in respect of any year of assessment prior to 
that beginning on the 1st January. 1984. 

(3) For the purposes of this section where the 
Commissioner has permitted the gains or profits of an 
industrialist to be computed for the purposes of the Income 
Tax Act, 1948, upon the income of the year terminating on 
a da te in the year immediately preceding the yea.r of 
assessment other than the 31st December. such year shall be 
deemed to be the year immediately preceding the year of 
assessment.". 

principal law. 

7. In subsection (I) of section 7 of the principal law for the words Amendment of 
·• ·o however, that no articles" there shall be substituted the words "as also section 7 
a rticles". of the 

principal law 

8. In the Fourth Schedule to the principal law. in paragraph (i) Amendment or 
th~reof, for the words "during the first three year " there shall be sub- Fourth 
stttuted the words "during the first five years". Schedule to the 

principal Jaw. 



c 262 

Substitution of 
tht Fjfth 
Schedule to the 
principal Jaw. 

9. For the Fifrh Schedule to the principal law there shall be 
substituted the following Schedule: 

"FIFTH SCHEDULE 

(Section 6B) 

Reduction of Company Tax 

Proportion of Company income 
set aside 

any amount 

Objeds and Reasons 

Reduction in tax 
rate otherwise 

chargeable 

by 17c5.". 

The Object of this Bill is to reduce the income tax liability on profits set aside by 
industries for re-im·estment, as an incentive to generate more industrial activity and 
employment. 

lppu!>bliht mid-DipntimcDt ta' 1-JAformazzioni - Kutiija - l'ublikll•d by tile Dq~Qrtm•nt of l"formntlo" - Kut.l/o 

"1itbUJII ft-htamperi ,ia tai-G•ern l'rint<(i at tit~ r,,,.·t:rnnl<nt Printing f'rt:u 

Pr~zz 4c - l'rice 4~ 


